
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 5. SINIF LGS 3. DENEME 173 173 173 768

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,14 10 5 8,33 10 5 8,12 7 7 4,41 8 6 5,54 9 6 7,00 53 34 41,54 279,750

Okul Ortalaması 8 7 5,84 8 7 5,81 8 6 6,03 5 9 2,04 5 8 2,66 7 8 4,29 42 45 26,67 210,090

KATILIMLAR

1 71 YİĞİT KAPLAN 5C 13 2 12,33 15 0 15,00 13 2 12,33 15 0 15,00 12 2 11,33 14 1 13,67 82 7 79,66 437,000 1 1 1 1 65

2 273 AHMET EYÜP TOPAL 5C 14 1 13,67 14 1 13,67 11 4 9,67 7 3 6,00 13 2 12,33 13 2 12,33 72 13 67,67 427,290 2 2 2 2 83

3 420 YAKUP DİLEN 5C 14 1 13,67 11 1 10,67 11 1 10,67 5 1 4,67 13 1 12,67 12 3 11,00 66 8 63,35 415,883 3 3 3 3 110

4 326 HEVİ EMEN 5C 13 2 12,33 12 3 11,00 12 2 11,33 7 7 4,67 12 3 11,00 14 1 13,67 70 18 64,00 413,467 4 4 4 4 118

5 510 KEM İN TOKAN 5E 12 3 11,00 12 0 12,00 11 3 10,00 7 4 5,67 12 1 11,67 13 1 12,67 67 12 63,01 404,093 1 5 5 5 141

6 48 ADAR ERGÜL 5B 14 1 13,67 15 0 15,00 13 2 12,33 9 6 7,00 10 4 8,67 13 2 12,33 74 15 69,00 401,093 1 6 6 6 144

7 242 EYÜP TOKYAY 5B 13 2 12,33 15 0 15,00 13 2 12,33 8 7 5,67 11 4 9,67 13 2 12,33 73 17 67,33 399,123 2 7 7 7 149

8 615 İLKİM ULUÇ 5B 13 2 12,33 11 4 9,67 10 4 8,67 6 8 3,33 13 2 12,33 12 3 11,00 65 23 57,33 398,733 3 8 8 8 152

9 539 GÜLALA ÖZGÜN 5E 11 4 9,67 13 2 12,33 10 5 8,33 11 2 10,33 13 1 12,67 12 3 11,00 70 17 64,33 396,693 2 9 9 9 155

10 308 BARIŞ YILMAZ 5C 13 2 12,33 14 1 13,67 12 3 11,00 9 3 8,00 10 4 8,67 13 2 12,33 71 15 66,00 390,540 5 10 10 10 166

11 671 M MUAZ AYDIN 5D 11 4 9,67 12 3 11,00 13 2 12,33 1 1 0,67 9 3 8,00 12 3 11,00 58 16 52,67 344,867 1 11 11 11 258

12 113 BÜŞRA KILIÇ 5E 11 4 9,67 10 4 8,67 10 5 8,33 8 7 5,67 12 2 11,33 9 6 7,00 60 28 50,67 344,027 3 12 12 12 261

13 666 BERFİN DEMİRCAN 5E 11 4 9,67 12 3 11,00 11 4 9,67 9 6 7,00 9 6 7,00 12 3 11,00 64 26 55,34 342,057 4 13 13 13 265

14 479 MUSAB TEKİN 5C 10 5 8,33 9 6 7,00 11 4 9,67 8 6 6,00 10 4 8,67 12 3 11,00 60 28 50,67 341,620 6 14 14 14 266

15 591 HİRANUR DEMİRCAN 5E 12 3 11,00 11 3 10,00 12 3 11,00 6 5 4,33 6 6 4,00 14 1 13,67 61 21 54,00 341,020 5 15 15 15 268

16 555 MUHAMMED KIZIL 5E 13 2 12,33 13 2 12,33 11 4 9,67 7 7 4,67 10 5 8,33 9 6 7,00 63 26 54,33 339,877 6 16 16 16 269

17 114 HALİL KIDIR 5A 13 2 12,33 11 4 9,67 13 2 12,33 11 4 9,67 10 4 8,67 8 7 5,67 66 23 58,34 339,747 1 17 17 17 270

18 654 GÜLZANUR ORAL 5A 12 3 11,00 10 4 8,67 12 3 11,00 8 6 6,00 10 3 9,00 9 6 7,00 61 25 52,67 335,870 2 18 18 18 273

19 12 EYLÜL DURGAN 5B 13 2 12,33 12 3 11,00 12 3 11,00 6 9 3,00 8 7 5,67 11 4 9,67 62 28 52,67 333,923 4 19 19 19 281

20 655 EYMEN KILINÇASLAN 5B 13 1 12,67 12 3 11,00 12 2 11,33 6 9 3,00 7 6 5,00 11 3 10,00 61 24 53,00 333,150 5 20 20 20 285

21 223 MUHAMMED BİNGÜL 5B 11 4 9,67 14 1 13,67 12 3 11,00 11 4 9,67 8 7 5,67 11 4 9,67 67 23 59,35 328,857 6 21 21 21 291

22 389 REYYAN KARADENİ Z 5C 9 6 7,00 11 4 9,67 13 2 12,33 8 6 6,00 8 5 6,33 13 2 12,33 62 25 53,66 328,430 7 22 22 22 292

23 349 NURBANU ASLAN 5C 11 4 9,67 12 2 11,33 13 2 12,33 7 8 4,33 9 4 7,67 10 5 8,33 62 25 53,66 327,597 8 23 23 23 296

24 686 SÜMEYRA ALGÜL 5A 12 3 11,00 13 2 12,33 11 3 10,00 0 2 -0,67 9 4 7,67 9 4 7,67 54 18 48,00 322,940 3 24 24 24 302

25 412 BURAZ YILMAZ 5C 11 4 9,67 13 2 12,33 12 3 11,00 7 8 4,33 9 6 7,00 10 5 8,33 62 28 52,66 321,430 9 25 25 25 305

26 658 REYHAN GÜZEL 5C 12 3 11,00 11 4 9,67 13 2 12,33 7 7 4,67 11 2 10,33 54 18 48,00 316,900 10 26 26 26 315

27 608 CİHAN EZĞİ ÖNER 5E 9 5 7,33 13 2 12,33 13 2 12,33 9 4 7,67 8 5 6,33 10 4 8,67 62 22 54,66 308,787 7 27 27 27 326

28 556 YARA ALİ 5A 11 4 9,67 9 5 7,33 11 4 9,67 5 8 2,33 10 3 9,00 8 7 5,67 54 31 43,67 308,717 4 28 28 28 327

29 617 YUSUF ÖZKAN 5B 11 4 9,67 13 2 12,33 9 6 7,00 1 2 0,33 7 8 4,33 12 3 11,00 53 25 44,66 307,737 7 29 29 29 328

30 578 NEVA AYDOĞAN 5E 11 4 9,67 9 5 7,33 9 6 7,00 9 2 8,33 7 7 4,67 10 5 8,33 55 29 45,33 296,080 8 30 30 30 350

31 435 DALYA KALKAN 5D 10 5 8,33 11 3 10,00 12 3 11,00 8 6 6,00 4 9 1,00 13 2 12,33 58 28 48,66 289,310 2 31 31 31 361

32 407 EZGİ B OĞLU 5E 9 6 7,00 12 2 11,33 12 3 11,00 5 8 2,33 7 7 4,67 11 4 9,67 56 30 46,00 289,120 9 32 32 32 362

33 647 YUNUS EMRE TUSUN 5D 9 1 8,67 7 2 6,33 9 2 8,33 6 2 5,33 9 0 9,00 40 7 37,66 288,750 3 33 33 33 363

34 29 MERVE SULTAN BAHADUR5A 10 5 8,33 12 3 11,00 10 5 8,33 8 7 5,67 7 8 4,33 10 5 8,33 57 33 45,99 286,403 5 34 34 34 364

35 423 HİRANUR KILINÇ 5E 12 3 11,00 11 4 9,67 13 2 12,33 5 8 2,33 7 7 4,67 8 7 5,67 56 31 45,67 285,307 10 35 35 35 366

36 283 MUHAMMED KILIÇ 5C 9 6 7,00 10 5 8,33 11 4 9,67 5 10 1,67 7 3 6,00 10 5 8,33 52 33 41,00 284,813 11 36 36 36 367

37 202 ŞİLAN GÜVEN 5B 8 7 5,67 9 6 7,00 10 5 8,33 3 12 -1,00 12 3 11,00 7 8 4,33 49 41 35,33 283,083 8 37 37 37 372

38 548 HALİL İBRAHİM OKTAY 5E 10 5 8,33 13 2 12,33 11 4 9,67 5 6 3,00 4 8 1,33 12 2 11,33 55 27 45,99 281,793 11 38 38 38 377

39 524 VİYAN DEMİRCAN 5C 12 3 11,00 9 5 7,33 10 4 8,67 6 9 3,00 3 5 1,33 11 4 9,67 51 30 41,00 279,930 12 39 39 39 380

40 63 GAMZE RENGİN AKKAYA5A 10 5 8,33 9 5 7,33 14 1 13,67 6 6 4,00 5 8 2,33 11 4 9,67 55 29 45,33 278,057 6 40 40 40 384

41 386 SABRİ ÖZDEMİR 5C 10 5 8,33 10 5 8,33 9 6 7,00 7 8 4,33 6 9 3,00 11 4 9,67 53 37 40,66 278,057 13 40 40 40 384

42 458 ELANUR  BAKİ 5D 11 4 9,67 8 7 5,67 7 8 4,33 7 8 4,33 7 7 4,67 9 6 7,00 49 40 35,67 275,413 4 42 42 42 390

43 20 BERİVAN AKKAYA 5B 7 8 4,33 6 9 3,00 11 4 9,67 5 10 1,67 12 3 11,00 7 8 4,33 48 42 34,00 274,710 9 43 43 43 393

44 447 ZEYNEP DEMİRKAYA 5D 13 2 12,33 13 2 12,33 10 5 8,33 7 8 4,33 10 5 8,33 53 22 45,65 274,620 5 44 44 44 394

45 82 BERKEN KANDEMİR 5A 10 5 8,33 10 5 8,33 11 4 9,67 7 5 5,33 9 4 7,67 6 9 3,00 53 32 42,33 273,643 7 45 45 45 395

46 186 ZEYNEP AKAN 5C 11 4 9,67 8 7 5,67 10 5 8,33 7 7 4,67 8 6 6,00 7 8 4,33 51 37 38,67 272,180 14 46 46 46 398

47 315 ELMAS MARAŞLI 5B 8 6 6,00 12 3 11,00 9 5 7,33 2 6 0,00 5 2 4,33 11 4 9,67 47 26 38,33 271,683 10 47 47 47 399
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48 499 EZEL KILIÇ 5C 9 6 7,00 9 6 7,00 9 6 7,00 8 7 5,67 7 8 4,33 10 5 8,33 52 38 39,33 271,230 15 48 48 48 401

49 513 REYYAN ŞEYHİ 5D 9 4 7,67 8 6 6,00 9 4 7,67 1 1 0,67 5 6 3,00 11 3 10,00 43 24 35,01 268,863 6 49 49 49 404

50 266 MERT KILINÇ 5A 11 4 9,67 10 5 8,33 11 4 9,67 7 5 5,33 7 3 6,00 3 3 2,00 49 24 41,00 260,380 8 50 50 50 413

51 43 SUDE SAĞLAM 5B 8 7 5,67 8 7 5,67 7 8 4,33 2 8 -0,67 9 6 7,00 8 7 5,67 42 43 27,67 252,250 11 51 51 51 424

52 783 AMMAR ALİRAMAZANOĞLU5B 9 5 7,33 10 3 9,00 8 4 6,67 7 3 6,00 6 5 4,33 40 20 33,33 252,153 12 52 52 52 425

53 354 ENES ERTAŞ 5C 11 4 9,67 6 7 3,67 8 7 5,67 5 10 1,67 9 6 7,00 5 10 1,67 44 44 29,35 251,350 16 53 53 53 428

54 216 ÖZGÜR KARAALP 5D 10 5 8,33 13 2 12,33 9 6 7,00 4 7 1,67 3 4 1,67 9 6 7,00 48 30 38,00 247,403 7 54 54 54 435

55 49 NERGİZ TAYBOĞA 5B 8 7 5,67 9 6 7,00 13 2 12,33 7 8 4,33 6 9 3,00 9 6 7,00 52 38 39,33 244,803 13 55 55 55 441

56 86 DUANA IRMAK 5B 7 5 5,33 13 1 12,67 10 3 9,00 11 3 10,00 5 9 2,00 8 4 6,67 54 25 45,67 242,383 14 56 56 56 446

57 243 ASMİN KILINÇ 5B 11 4 9,67 6 9 3,00 10 5 8,33 4 11 0,33 8 7 5,67 5 10 1,67 44 46 28,67 239,950 15 57 57 57 453

58 670 ELİF ASMİN ÖNER 5B 11 4 9,67 9 6 7,00 10 5 8,33 4 11 0,33 5 10 1,67 8 7 5,67 47 43 32,67 239,510 16 58 58 58 455

59 305 ALİ HAMZA VURAL 5C 9 6 7,00 7 7 4,67 11 2 10,33 2 13 -2,33 8 6 6,00 6 9 3,00 43 43 28,67 235,593 17 59 59 59 460

60 487 NAZLICAN KARAHAN 5D 8 6 6,00 11 4 9,67 10 3 9,00 7 6 5,00 5 6 3,00 7 6 5,00 48 31 37,67 232,440 8 60 60 60 470

61 13 AHSEN SULTAN EKİK 5A 6 5 4,33 10 1 9,67 7 5 5,33 3 11 -0,67 6 8 3,33 8 3 7,00 40 33 28,99 227,057 9 61 61 61 484

62 67 ELİF SAYILIR 5B 7 6 5,00 13 2 12,33 11 4 9,67 8 7 5,67 4 10 0,67 9 6 7,00 52 35 40,34 225,140 17 62 62 62 491

63 0 MELİKTO 5A 9 6 7,00 12 3 11,00 9 6 7,00 3 12 -1,00 4 10 0,67 9 6 7,00 46 43 31,67 224,360 10 63 63 63 492

64 497 FIRAT GÖKTAŞ 5D 10 5 8,33 9 6 7,00 12 3 11,00 9 5 7,33 6 6 4,00 46 25 37,66 221,720 9 64 64 64 496

65 23 AZAD VURAL 5A 9 6 7,00 9 6 7,00 11 4 9,67 6 9 3,00 6 9 3,00 6 8 3,33 47 42 33,00 221,337 11 65 65 65 498

66 313 ELİF AKKURT 5B 9 6 7,00 12 3 11,00 9 6 7,00 6 9 3,00 3 10 -0,33 9 6 7,00 48 40 34,67 221,250 18 66 66 66 499

67 135 ECRİN ALTUNKAYA 5A 10 5 8,33 6 9 3,00 9 6 7,00 5 10 1,67 7 8 4,33 5 10 1,67 42 48 26,00 219,750 12 67 67 67 501

68 142 ENSAR İLHAN 5B 8 7 5,67 8 7 5,67 11 4 9,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 9 6 7,00 43 47 27,35 219,003 19 68 68 68 503

69 434 TAHA YILDIRIM 5D 12 3 11,00 9 6 7,00 13 2 12,33 5 10 1,67 1 14 -3,67 9 6 7,00 49 41 35,33 217,883 10 69 69 69 505

70 492 MUSTAFA KOÇ 5D 11 4 9,67 12 3 11,00 8 7 5,67 10 5 8,33 2 13 -2,33 8 7 5,67 51 39 38,01 217,497 11 70 70 70 507

71 178 MELİH GÖKALP 5C 5 9 2,00 8 7 5,67 10 5 8,33 2 13 -2,33 7 8 4,33 9 6 7,00 41 48 25,00 216,553 18 71 71 71 508

72 330 HACER ATAN 5C 12 3 11,00 6 9 3,00 13 2 12,33 6 9 3,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 46 44 31,33 213,737 19 72 72 72 514

73 89 ÖMER ESAT YÜKSELOĞLU5A 3 12 -1,00 8 7 5,67 4 11 0,33 4 11 0,33 8 7 5,67 10 5 8,33 37 53 19,33 213,043 13 73 73 73 515

74 357 MUSTAFA  ERTAŞ 5D 7 4 5,67 10 5 8,33 6 8 3,33 1 1 0,67 6 6 4,00 6 8 3,33 36 32 25,33 212,390 12 74 74 74 517

75 128 BURAK KARASLAN 5A 9 5 7,33 10 4 8,67 9 4 7,67 2 5 0,33 3 5 1,33 6 5 4,33 39 28 29,66 212,337 14 75 75 75 518

76 44 MELİSA DEMİR 5D 9 6 7,00 12 3 11,00 11 3 10,00 5 9 2,00 4 10 0,67 7 8 4,33 48 39 35,00 212,063 13 76 76 76 520

77 30 MELİK AKBAY 5B 13 2 12,33 11 4 9,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 42 48 26,00 210,297 20 77 77 77 524

78 529 AZRA BETÜL YILMAZ 5E 12 3 11,00 11 3 10,00 12 3 11,00 4 11 0,33 3 10 -0,33 5 9 2,00 47 39 34,00 209,983 12 78 78 78 525

79 327 NİLIRAZ   ARAZ 5D 11 4 9,67 13 2 12,33 10 5 8,33 7 7 4,67 1 13 -3,33 8 7 5,67 50 38 37,34 208,113 14 79 79 79 529

80 191 RÜYA IRMAK 5B 8 7 5,67 4 11 0,33 10 5 8,33 5 8 2,33 5 10 1,67 8 7 5,67 40 48 24,00 207,750 21 80 80 80 530

81 52 ROJHAT BAYAT 5A 8 7 5,67 8 7 5,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 5 10 1,67 9 6 7,00 35 55 16,67 206,563 15 81 81 81 531

82 616 ENES KÖSEN 5E 8 7 5,67 9 6 7,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 8 7 5,67 40 50 23,34 206,497 13 82 82 82 532

83 322 HAZAL ÖZTÜRK 5D 6 9 3,00 11 4 9,67 10 5 8,33 0 15 -5,00 3 9 0,00 11 4 9,67 41 46 25,67 206,073 15 83 83 83 533

84 181 YASİN KAYMAZ 5A 8 7 5,67 8 7 5,67 11 4 9,67 6 9 3,00 4 11 0,33 8 7 5,67 45 45 30,01 204,883 16 84 84 84 537

85 177 ZEHRA İLHAN 5B 9 6 7,00 10 5 8,33 12 3 11,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 47 43 32,67 204,843 22 85 85 85 538

86 238 RUKEN OZAN 5C 10 5 8,33 11 4 9,67 10 5 8,33 3 12 -1,00 3 10 -0,33 7 8 4,33 44 44 29,33 204,397 20 86 86 86 540

87 651 MEHMETSELİMSELÇ* 5C 9 5 7,33 10 3 9,00 6 8 3,33 3 12 -1,00 5 9 2,00 6 8 3,33 39 45 23,99 204,327 21 87 87 87 542

88 563 ELANUR SARUHAN 5D 6 9 3,00 5 10 1,67 10 5 8,33 4 11 0,33 6 9 3,00 8 7 5,67 39 51 22,00 200,497 16 88 88 88 547

89 98 BARAN YÜKSEL 5B 8 7 5,67 11 4 9,67 9 6 7,00 5 10 1,67 7 8 4,33 4 11 0,33 44 46 28,67 200,043 23 89 89 89 549

90 552 NEDİYAR AYDOĞAN 5C 6 9 3,00 9 6 7,00 11 4 9,67 6 9 3,00 6 7 3,67 6 9 3,00 44 44 29,34 198,103 22 90 90 90 553

91 14 İBRAHİM DENLİ 5B 9 6 7,00 13 2 12,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 40 49 23,67 194,663 24 91 91 91 558

92 353 SALİHE COŞKUN 5B 7 7 4,67 5 10 1,67 10 5 8,33 6 9 3,00 5 10 1,67 7 8 4,33 40 49 23,67 193,673 25 92 92 92 563

93 126 ELİF RÜYA DAĞ 5B 4 11 0,33 5 10 1,67 6 9 3,00 4 11 0,33 9 6 7,00 6 9 3,00 34 56 15,33 191,950 26 93 93 93 565

94 483 KANDİL DİLAN ÖNER 5C 8 5 6,33 6 5 4,33 9 3 8,00 6 6 4,00 29 19 22,66 186,177 23 94 94 94 575
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95 157 KADİR YÜKSEL 5B 7 8 4,33 7 8 4,33 10 5 8,33 4 11 0,33 8 7 5,67 3 12 -1,00 39 51 21,99 186,137 27 95 95 95 576

96 298 NEHİRNAZ DOĞRU 5D 9 6 7,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 3 11 -0,67 3 9 0,00 8 7 5,67 29 57 10,00 185,373 17 96 96 96 579

97 684 HAVİN IRMAK 5B 10 5 8,33 8 7 5,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 4 11 0,33 37 53 19,33 182,737 28 97 97 97 582

98 661 FETTAH AYDIN 5E 6 8 3,33 8 7 5,67 5 9 2,00 4 10 0,67 7 8 4,33 5 10 1,67 35 52 17,67 182,630 14 98 98 98 584

99 585 FATİME CENGİZ 5E 8 5 6,33 6 8 3,33 11 3 10,00 9 5 7,33 5 10 1,67 39 31 28,66 182,380 15 99 99 99 585

100 517 HAVİN EFLAL TURGUT 5E 7 8 4,33 12 3 11,00 12 3 11,00 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 45 45 29,99 180,190 16 100 100 100 587

101 495 HELİN BAŞ 5D 7 8 4,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 4 11 0,33 8 7 5,67 33 57 14,00 178,870 18 101 101 101 590

102 123 ZELAL İLA 5A 6 9 3,00 4 11 0,33 4 11 0,33 5 10 1,67 4 11 0,33 9 6 7,00 32 58 12,66 178,283 17 102 102 102 591

103 678 MARYA   DOĞAN 5B 7 8 4,33 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 35 55 16,67 177,297 29 103 103 103 593

104 558 HATİP FERAT TAŞİN 5E 7 8 4,33 9 6 7,00 2 12 -2,00 6 9 3,00 4 11 0,33 7 7 4,67 35 53 17,33 176,953 17 104 104 104 594

105 107 KEVSER KAHRAMAN 5A 9 6 7,00 6 9 3,00 8 7 5,67 5 10 1,67 3 11 -0,67 6 9 3,00 37 52 19,67 175,400 18 105 105 105 596

106 331 İARAHİM KILINÇ 5C 5 9 2,00 7 7 4,67 5 6 3,00 3 8 0,33 6 4 4,67 4 8 1,33 30 42 16,00 173,657 24 106 106 106 598

107 503 ELVİN KILINÇASLAN 5D 7 7 4,67 6 8 3,33 8 7 5,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 35 53 17,34 173,513 19 107 107 107 599

108 227 BARA NARSLN 5C 5 10 1,67 4 11 0,33 7 8 4,33 6 9 3,00 6 7 3,67 5 7 2,67 33 52 15,67 172,717 25 108 108 108 600

109 743 HAMZA BAHURŞAH 5D 7 8 4,33 7 8 4,33 8 6 6,00 5 9 2,00 5 10 1,67 32 41 18,33 170,743 20 109 109 109 604

110 504 İREMNUR ÖZKAN 5E 8 7 5,67 8 7 5,67 8 7 5,67 5 10 1,67 5 10 1,67 4 11 0,33 38 52 20,68 170,297 18 110 110 110 606

111 139 RUMEYSA SÖNMEZ 5B 8 7 5,67 7 8 4,33 7 8 4,33 6 9 3,00 5 10 1,67 4 11 0,33 37 53 19,33 169,083 30 111 111 111 610

112 681 MUSTAFA KILIÇ 5E 6 9 3,00 7 8 4,33 7 8 4,33 2 13 -2,33 8 7 5,67 3 12 -1,00 33 57 14,00 168,963 19 112 112 112 611

113 96 HİVDANUR GÜMÜŞ 5A 7 8 4,33 8 7 5,67 7 8 4,33 7 8 4,33 2 13 -2,33 8 7 5,67 39 51 22,00 168,443 19 113 113 113 612

114 0 A FS   LF U   AL  İ 5A 6 9 3,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 3 11 -0,67 4 11 0,33 8 7 5,67 30 59 10,33 166,690 20 114 114 114 616

115 411 ABDÜLMECİT KÖME Çİ 5C 7 8 4,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 5 10 1,67 5 10 1,67 6 9 3,00 29 61 8,67 165,750 26 115 115 115 618

116 285 ABDURRAHMAN CAKIRGÖZ5C 7 8 4,33 6 9 3,00 8 7 5,67 7 8 4,33 4 10 0,67 5 10 1,67 37 52 19,67 163,200 27 116 116 116 622

117 345 İSLAM ACAR 5C 8 7 5,67 5 10 1,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 31 59 11,34 160,443 28 117 117 117 625

118 324 MİRAY SARİBATUR 5B 8 7 5,67 7 8 4,33 8 7 5,67 4 11 0,33 7 8 4,33 1 14 -3,67 35 55 16,66 160,323 31 118 118 118 626

119 118 AHMET DEMİR KAYA 5A 6 9 3,00 9 6 7,00 1 14 -3,67 6 9 3,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 32 58 12,66 158,977 21 119 119 119 630

120 665 BARAN BOZ N 5A 7 8 4,33 6 9 3,00 4 11 0,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 8 7 5,67 33 57 14,00 158,830 22 120 120 120 632

121 477 MERT  KILINÇ 5E 4 11 0,33 5 9 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 9 6 7,00 28 61 7,66 157,257 20 121 121 121 636

122 5690 RUMET AKÜ RK 5E 8 7 5,67 10 5 8,33 6 3 5,00 2 5 0,33 3 11 -0,67 4 9 1,00 33 40 19,66 155,327 21 122 122 122 639

123 426 HAŞİM GÖKTAŞ 5A 5 10 1,67 6 9 3,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 6 9 3,00 32 58 12,67 155,150 23 123 123 123 640

124 811 CEBRAİL SARUHAN 5E 7 8 4,33 4 11 0,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 6 9 3,00 29 61 8,66 154,950 22 124 124 124 642

125 379 FAHREDDİ  SÜER 5D 6 9 3,00 6 9 3,00 6 9 3,00 1 1 0,67 1 2 0,33 6 9 3,00 26 39 13,00 153,157 21 125 125 125 646

126 1 YAĞMUR KURT 5B 6 9 3,00 7 8 4,33 5 10 1,67 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 32 58 12,66 152,777 32 126 126 126 647

127 360 LİNAŞ AHİN 5E 7 7 4,67 5 9 2,00 7 7 4,67 4 11 0,33 4 10 0,67 4 9 1,00 31 53 13,34 152,420 23 127 127 127 648

128 21 VİYAN AKKURT 5D 7 8 4,33 5 10 1,67 5 10 1,67 3 11 -0,67 7 8 4,33 2 13 -2,33 29 60 9,00 152,290 22 128 128 128 649

129 660 ASMİN YILMAZ 5C 7 7 4,67 3 10 -0,33 6 7 3,67 6 9 3,00 4 10 0,67 4 9 1,00 30 52 12,68 152,277 29 129 129 129 650

130 56 ROZERİN DAĞ 5A 10 5 8,33 7 8 4,33 11 2 10,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 39 49 22,66 150,210 24 130 130 130 655

131 180 HİRANU  ÖZKAN 5E 6 9 3,00 4 11 0,33 6 9 3,00 6 9 3,00 4 11 0,33 5 10 1,67 31 59 11,33 143,297 24 131 131 131 669

132 550 DOĞAN KARAASLAN 5E 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 0 15 -5,00 5 9 2,00 6 9 3,00 23 66 1,00 143,080 25 132 132 132 670

133 244 HALE IRMAK 5E 5 10 1,67 7 8 4,33 8 7 5,67 6 9 3,00 4 11 0,33 5 10 1,67 35 55 16,67 142,243 26 133 133 133 672

134 165 BAHAR EKİNCİ 5A 8 7 5,67 5 10 1,67 9 6 7,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 33 57 14,00 141,670 25 134 134 134 675

135 703 ARJİN EDE 5A 5 10 1,67 8 7 5,67 11 4 9,67 6 9 3,00 4 11 0,33 4 10 0,67 38 51 21,01 140,883 26 135 135 135 678

136 231 HELEN BİLEK 5D 8 7 5,67 2 12 -2,00 9 6 7,00 2 12 -2,00 5 10 1,67 26 47 10,34 137,980 23 136 136 136 683

137 582 FURKA  BOĞLU 5E 3 9 0,00 5 9 2,00 5 7 2,67 1 8 -1,67 4 6 2,00 5 8 2,33 23 47 7,33 137,980 27 136 136 136 683

138 60 AHMET AKSOY 5B 9 6 7,00 6 9 3,00 9 6 7,00 3 12 -1,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 33 57 14,00 136,777 33 138 138 138 687

139 565 BEYZA SÜMER 5A 6 8 3,33 4 9 1,00 5 8 2,33 4 8 1,33 3 9 0,00 4 9 1,00 26 51 8,99 135,277 27 139 139 139 690

140 521 MUHAMMED DEĞER 5A 7 8 4,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 4 11 0,33 26 64 4,66 133,590 28 140 140 140 691

141 100 ALİ DEMİR CAN 5B 6 9 3,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 6 9 3,00 2 11 -1,67 23 65 1,34 130,683 34 141 141 141 693
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 5. SINIF LGS 3. DENEME 173 173 173 768

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,14 10 5 8,33 10 5 8,12 7 7 4,41 8 6 5,54 9 6 7,00 53 34 41,54 279,750

Okul Ortalaması 8 7 5,84 8 7 5,81 8 6 6,03 5 9 2,04 5 8 2,66 7 8 4,29 42 45 26,67 210,090

KATILIMLAR

142 0 MEHMET BAĞI 5E 5 10 1,67 6 8 3,33 8 7 5,67 6 9 3,00 2 12 -2,00 6 9 3,00 33 55 14,67 130,507 28 142 142 142 694

143 3 MEDYA  ÖMEROĞLU 5A 8 7 5,67 7 8 4,33 8 7 5,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 5 10 1,67 33 57 14,00 129,897 29 143 143 143 695

144 176 MUHAMMED BİLKAY 5A 4 10 0,67 5 10 1,67 9 6 7,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 6 8 3,33 30 58 10,67 128,967 30 144 144 144 698

145 73000 TARIK AYDI 5B 6 9 3,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 4 11 0,33 27 63 5,99 127,923 35 145 145 145 700

146 83 MİRAÇ IRMAK 5B 5 10 1,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 1 14 -3,67 9 6 7,00 23 67 0,67 125,563 36 146 146 146 702

147 39 AZRA KAHRAMAN 5B 5 10 1,67 4 11 0,33 7 8 4,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 26 64 4,67 121,883 37 147 147 147 705

148 46 AHMET EMİR CAN 5B 8 7 5,67 13 2 12,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 31 59 11,34 121,697 38 148 148 148 708

149 644 SEDAT NAZZ 5A 3 12 -1,00 5 10 1,67 9 6 7,00 5 10 1,67 4 11 0,33 5 10 1,67 31 59 11,34 120,923 31 149 149 149 710

150 530 YUSUF EREN AYDOĞAN5C 5 10 1,67 7 7 4,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 4 11 0,33 2 11 -1,67 26 61 5,67 108,283 30 150 150 150 723

151 241 YASEMİN TURAN 5E 5 10 1,67 3 11 -0,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 25 64 3,67 107,163 29 151 151 151 726

152 639 SEMİR DEMİR 5D 8 5 6,33 5 9 2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 25 62 4,34 106,917 24 152 152 152 727

153 16 YASİN DURUŞ 5A 2 12 -2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 11 0,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 22 67 -0,33 105,047 32 153 153 153 728

154 6643 MUHAMMED TURKAY 5D 5 10 1,67 4 11 0,33 1 12 -3,00 1 2 0,33 3 12 -1,00 14 47 -1,67 103,443 25 154 154 154 730

155 50000 SEFA    EROĞLU 5A 5 10 1,67 5 10 1,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 1 14 -3,67 25 65 3,34 102,177 33 155 155 155 732

156 0 DALYAN DEGER 5B 4 11 0,33 4 11 0,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 25 65 3,32 101,443 39 156 156 156 736

157 182 MUSTAFA KARAKAYA 5B 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 24 66 1,99 99,937 40 157 157 157 738

158 453 MELİK UMUT ULUÇ 5C 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 21 69 -2,00 97,070 31 158 158 158 741

159 240 YAHYA AKAN 5B 5 10 1,67 5 10 1,67 8 7 5,67 6 9 3,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 29 61 8,68 95,657 41 159 159 159 742

160 229 KEVSER SARUHAN 5B 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 21 69 -1,99 91,590 42 160 160 160 746

161 167 VEYSEL SARUHAN 5B 4 11 0,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 68 -0,66 87,297 43 161 161 161 748

162 505 ASMİN ÇİMEN 5D 4 8 1,33 3 8 0,33 9 5 7,33 9 6 7,00 2 13 -2,33 1 11 -2,67 28 51 10,99 86,937 26 162 162 162 749

163 727 HASAN ERMİŞ 5D 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 0 12 -4,00 3 11 -0,67 20 51 3,00 85,093 27 163 163 163 751

164 500 EMRE AKKUŞ 5B 3 12 -1,00 5 10 1,67 6 9 3,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 68 -0,66 79,057 44 164 164 164 755

165 152 MUSTAFA EDE 5A 3 12 -1,00 6 8 3,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 21 68 -1,67 76,297 34 165 165 165 756

166 0 CİVAN KOÇHAN 5B 5 10 1,67 1 13 -3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 18 71 -5,67 71,617 45 166 166 166 757

167 652 YUNUS EMR  RT AŞ 5E 4 11 0,33 7 8 4,33 7 8 4,33 4 10 0,67 3 12 -1,00 0 15 -5,00 25 64 3,66 66,970 30 167 167 167 759

168 445 ZERGASU  KILINÇ 5A 5 10 1,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 10 0,67 1 14 -3,67 2 11 -1,67 19 68 -3,66 66,317 35 168 168 168 760

169 566 MUSTAFA TURĞAY 5E 3 12 -1,00 1 14 -3,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 3 11 -0,67 17 72 -7,00 64,977 31 169 169 169 761

170 164 MEHMET ALİ DAĞ 5B 6 9 3,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 0 15 -5,00 18 72 -6,00 59,697 46 170 170 170 763

171 0 AS ** N  AR     A 5A 2 13 -2,33 4 11 0,33 4 11 0,33 1 14 -3,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 16 74 -8,67 51,963 36 171 171 171 765

172 571 MUHAMMED ÇİĞCİ 5A 0 15 -5,00 5 10 1,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 17 73 -7,33 47,697 37 172 172 172 766

173 546 RAMAZAN AKAN 5E 3 12 -1,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 2 13 -2,33 16 74 -8,66 41,510 32 173 173 173 767
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 5. SINIF LGS 3. DENEME 173 173 173 768

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,14 10 5 8,33 10 5 8,12 7 7 4,41 8 6 5,54 9 6 7,00 53 34 41,54 279,750

Okul Ortalaması 8 7 5,84 8 7 5,81 8 6 6,03 5 9 2,04 5 8 2,66 7 8 4,29 42 45 26,67 210,090

KATILIMLAR
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5A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 5. SINIF LGS 3. DENEME 173 173 173 768

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,14 10 5 8,33 10 5 8,12 7 7 4,41 8 6 5,54 9 6 7,00 53 34 41,54 279,750

Okul Ortalaması 8 7 5,84 8 7 5,81 8 6 6,03 5 9 2,04 5 8 2,66 7 8 4,29 42 45 26,67 210,090

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 114 HALİL KIDIR 5A 13 2 12,33 11 4 9,67 13 2 12,33 11 4 9,67 10 4 8,67 8 7 5,67 66 23 58,34 339,747 1 17 17 17 270

2 654 GÜLZANUR ORAL 5A 12 3 11,00 10 4 8,67 12 3 11,00 8 6 6,00 10 3 9,00 9 6 7,00 61 25 52,67 335,870 2 18 18 18 273

3 686 SÜMEYRA ALGÜL 5A 12 3 11,00 13 2 12,33 11 3 10,00 0 2 -0,67 9 4 7,67 9 4 7,67 54 18 48,00 322,940 3 24 24 24 302

4 556 YARA ALİ 5A 11 4 9,67 9 5 7,33 11 4 9,67 5 8 2,33 10 3 9,00 8 7 5,67 54 31 43,67 308,717 4 28 28 28 327

5 29 MERVE SULTAN BAHADUR5A 10 5 8,33 12 3 11,00 10 5 8,33 8 7 5,67 7 8 4,33 10 5 8,33 57 33 45,99 286,403 5 34 34 34 364

6 63 GAMZE RENGİN AKKAYA5A 10 5 8,33 9 5 7,33 14 1 13,67 6 6 4,00 5 8 2,33 11 4 9,67 55 29 45,33 278,057 6 40 40 40 384

7 82 BERKEN KANDEMİR 5A 10 5 8,33 10 5 8,33 11 4 9,67 7 5 5,33 9 4 7,67 6 9 3,00 53 32 42,33 273,643 7 45 45 45 395

8 266 MERT KILINÇ 5A 11 4 9,67 10 5 8,33 11 4 9,67 7 5 5,33 7 3 6,00 3 3 2,00 49 24 41,00 260,380 8 50 50 50 413

9 13 AHSEN SULTAN EKİK 5A 6 5 4,33 10 1 9,67 7 5 5,33 3 11 -0,67 6 8 3,33 8 3 7,00 40 33 28,99 227,057 9 61 61 61 484

10 0 MELİKTO 5A 9 6 7,00 12 3 11,00 9 6 7,00 3 12 -1,00 4 10 0,67 9 6 7,00 46 43 31,67 224,360 10 63 63 63 492

11 23 AZAD VURAL 5A 9 6 7,00 9 6 7,00 11 4 9,67 6 9 3,00 6 9 3,00 6 8 3,33 47 42 33,00 221,337 11 65 65 65 498

12 135 ECRİN ALTUNKAYA 5A 10 5 8,33 6 9 3,00 9 6 7,00 5 10 1,67 7 8 4,33 5 10 1,67 42 48 26,00 219,750 12 67 67 67 501

13 89 ÖMER ESAT YÜKSELOĞLU5A 3 12 -1,00 8 7 5,67 4 11 0,33 4 11 0,33 8 7 5,67 10 5 8,33 37 53 19,33 213,043 13 73 73 73 515

14 128 BURAK KARASLAN 5A 9 5 7,33 10 4 8,67 9 4 7,67 2 5 0,33 3 5 1,33 6 5 4,33 39 28 29,66 212,337 14 75 75 75 518

15 52 ROJHAT BAYAT 5A 8 7 5,67 8 7 5,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 5 10 1,67 9 6 7,00 35 55 16,67 206,563 15 81 81 81 531

16 181 YASİN KAYMAZ 5A 8 7 5,67 8 7 5,67 11 4 9,67 6 9 3,00 4 11 0,33 8 7 5,67 45 45 30,01 204,883 16 84 84 84 537

17 123 ZELAL İLA 5A 6 9 3,00 4 11 0,33 4 11 0,33 5 10 1,67 4 11 0,33 9 6 7,00 32 58 12,66 178,283 17 102 102 102 591

18 107 KEVSER KAHRAMAN 5A 9 6 7,00 6 9 3,00 8 7 5,67 5 10 1,67 3 11 -0,67 6 9 3,00 37 52 19,67 175,400 18 105 105 105 596

19 96 HİVDANUR GÜMÜŞ 5A 7 8 4,33 8 7 5,67 7 8 4,33 7 8 4,33 2 13 -2,33 8 7 5,67 39 51 22,00 168,443 19 113 113 113 612

20 0 A FS   LF U   AL  İ 5A 6 9 3,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 3 11 -0,67 4 11 0,33 8 7 5,67 30 59 10,33 166,690 20 114 114 114 616

21 118 AHMET DEMİR KAYA 5A 6 9 3,00 9 6 7,00 1 14 -3,67 6 9 3,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 32 58 12,66 158,977 21 119 119 119 630

22 665 BARAN BOZ N 5A 7 8 4,33 6 9 3,00 4 11 0,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 8 7 5,67 33 57 14,00 158,830 22 120 120 120 632

23 426 HAŞİM GÖKTAŞ 5A 5 10 1,67 6 9 3,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 6 9 3,00 32 58 12,67 155,150 23 123 123 123 640

24 56 ROZERİN DAĞ 5A 10 5 8,33 7 8 4,33 11 2 10,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 39 49 22,66 150,210 24 130 130 130 655

25 165 BAHAR EKİNCİ 5A 8 7 5,67 5 10 1,67 9 6 7,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 33 57 14,00 141,670 25 134 134 134 675

26 703 ARJİN EDE 5A 5 10 1,67 8 7 5,67 11 4 9,67 6 9 3,00 4 11 0,33 4 10 0,67 38 51 21,01 140,883 26 135 135 135 678

27 565 BEYZA SÜMER 5A 6 8 3,33 4 9 1,00 5 8 2,33 4 8 1,33 3 9 0,00 4 9 1,00 26 51 8,99 135,277 27 139 139 139 690

28 521 MUHAMMED DEĞER 5A 7 8 4,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 4 11 0,33 26 64 4,66 133,590 28 140 140 140 691

29 3 MEDYA  ÖMEROĞLU 5A 8 7 5,67 7 8 4,33 8 7 5,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 5 10 1,67 33 57 14,00 129,897 29 143 143 143 695

30 176 MUHAMMED BİLKAY 5A 4 10 0,67 5 10 1,67 9 6 7,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 6 8 3,33 30 58 10,67 128,967 30 144 144 144 698

31 644 SEDAT NAZZ 5A 3 12 -1,00 5 10 1,67 9 6 7,00 5 10 1,67 4 11 0,33 5 10 1,67 31 59 11,34 120,923 31 149 149 149 710

32 16 YASİN DURUŞ 5A 2 12 -2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 11 0,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 22 67 -0,33 105,047 32 153 153 153 728

33 50000 SEFA    EROĞLU 5A 5 10 1,67 5 10 1,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 1 14 -3,67 25 65 3,34 102,177 33 155 155 155 732

34 152 MUSTAFA EDE 5A 3 12 -1,00 6 8 3,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 21 68 -1,67 76,297 34 165 165 165 756

35 445 ZERGASU  KILINÇ 5A 5 10 1,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 10 0,67 1 14 -3,67 2 11 -1,67 19 68 -3,66 66,317 35 168 168 168 760

36 0 AS ** N  AR     A 5A 2 13 -2,33 4 11 0,33 4 11 0,33 1 14 -3,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 16 74 -8,67 51,963 36 171 171 171 765

37 571 MUHAMMED ÇİĞCİ 5A 0 15 -5,00 5 10 1,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 17 73 -7,33 47,697 37 172 172 172 766
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5B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 5. SINIF LGS 3. DENEME 173 173 173 768

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,14 10 5 8,33 10 5 8,12 7 7 4,41 8 6 5,54 9 6 7,00 53 34 41,54 279,750

Okul Ortalaması 8 7 5,84 8 7 5,81 8 6 6,03 5 9 2,04 5 8 2,66 7 8 4,29 42 45 26,67 210,090

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 48 ADAR ERGÜL 5B 14 1 13,67 15 0 15,00 13 2 12,33 9 6 7,00 10 4 8,67 13 2 12,33 74 15 69,00 401,093 1 6 6 6 144

2 242 EYÜP TOKYAY 5B 13 2 12,33 15 0 15,00 13 2 12,33 8 7 5,67 11 4 9,67 13 2 12,33 73 17 67,33 399,123 2 7 7 7 149

3 615 İLKİM ULUÇ 5B 13 2 12,33 11 4 9,67 10 4 8,67 6 8 3,33 13 2 12,33 12 3 11,00 65 23 57,33 398,733 3 8 8 8 152

4 12 EYLÜL DURGAN 5B 13 2 12,33 12 3 11,00 12 3 11,00 6 9 3,00 8 7 5,67 11 4 9,67 62 28 52,67 333,923 4 19 19 19 281

5 655 EYMEN KILINÇASLAN 5B 13 1 12,67 12 3 11,00 12 2 11,33 6 9 3,00 7 6 5,00 11 3 10,00 61 24 53,00 333,150 5 20 20 20 285

6 223 MUHAMMED BİNGÜL 5B 11 4 9,67 14 1 13,67 12 3 11,00 11 4 9,67 8 7 5,67 11 4 9,67 67 23 59,35 328,857 6 21 21 21 291

7 617 YUSUF ÖZKAN 5B 11 4 9,67 13 2 12,33 9 6 7,00 1 2 0,33 7 8 4,33 12 3 11,00 53 25 44,66 307,737 7 29 29 29 328

8 202 ŞİLAN GÜVEN 5B 8 7 5,67 9 6 7,00 10 5 8,33 3 12 -1,00 12 3 11,00 7 8 4,33 49 41 35,33 283,083 8 37 37 37 372

9 20 BERİVAN AKKAYA 5B 7 8 4,33 6 9 3,00 11 4 9,67 5 10 1,67 12 3 11,00 7 8 4,33 48 42 34,00 274,710 9 43 43 43 393

10 315 ELMAS MARAŞLI 5B 8 6 6,00 12 3 11,00 9 5 7,33 2 6 0,00 5 2 4,33 11 4 9,67 47 26 38,33 271,683 10 47 47 47 399

11 43 SUDE SAĞLAM 5B 8 7 5,67 8 7 5,67 7 8 4,33 2 8 -0,67 9 6 7,00 8 7 5,67 42 43 27,67 252,250 11 51 51 51 424

12 783 AMMAR ALİRAMAZANOĞLU5B 9 5 7,33 10 3 9,00 8 4 6,67 7 3 6,00 6 5 4,33 40 20 33,33 252,153 12 52 52 52 425

13 49 NERGİZ TAYBOĞA 5B 8 7 5,67 9 6 7,00 13 2 12,33 7 8 4,33 6 9 3,00 9 6 7,00 52 38 39,33 244,803 13 55 55 55 441

14 86 DUANA IRMAK 5B 7 5 5,33 13 1 12,67 10 3 9,00 11 3 10,00 5 9 2,00 8 4 6,67 54 25 45,67 242,383 14 56 56 56 446

15 243 ASMİN KILINÇ 5B 11 4 9,67 6 9 3,00 10 5 8,33 4 11 0,33 8 7 5,67 5 10 1,67 44 46 28,67 239,950 15 57 57 57 453

16 670 ELİF ASMİN ÖNER 5B 11 4 9,67 9 6 7,00 10 5 8,33 4 11 0,33 5 10 1,67 8 7 5,67 47 43 32,67 239,510 16 58 58 58 455

17 67 ELİF SAYILIR 5B 7 6 5,00 13 2 12,33 11 4 9,67 8 7 5,67 4 10 0,67 9 6 7,00 52 35 40,34 225,140 17 62 62 62 491

18 313 ELİF AKKURT 5B 9 6 7,00 12 3 11,00 9 6 7,00 6 9 3,00 3 10 -0,33 9 6 7,00 48 40 34,67 221,250 18 66 66 66 499

19 142 ENSAR İLHAN 5B 8 7 5,67 8 7 5,67 11 4 9,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 9 6 7,00 43 47 27,35 219,003 19 68 68 68 503

20 30 MELİK AKBAY 5B 13 2 12,33 11 4 9,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 42 48 26,00 210,297 20 77 77 77 524

21 191 RÜYA IRMAK 5B 8 7 5,67 4 11 0,33 10 5 8,33 5 8 2,33 5 10 1,67 8 7 5,67 40 48 24,00 207,750 21 80 80 80 530

22 177 ZEHRA İLHAN 5B 9 6 7,00 10 5 8,33 12 3 11,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 47 43 32,67 204,843 22 85 85 85 538

23 98 BARAN YÜKSEL 5B 8 7 5,67 11 4 9,67 9 6 7,00 5 10 1,67 7 8 4,33 4 11 0,33 44 46 28,67 200,043 23 89 89 89 549

24 14 İBRAHİM DENLİ 5B 9 6 7,00 13 2 12,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 40 49 23,67 194,663 24 91 91 91 558

25 353 SALİHE COŞKUN 5B 7 7 4,67 5 10 1,67 10 5 8,33 6 9 3,00 5 10 1,67 7 8 4,33 40 49 23,67 193,673 25 92 92 92 563

26 126 ELİF RÜYA DAĞ 5B 4 11 0,33 5 10 1,67 6 9 3,00 4 11 0,33 9 6 7,00 6 9 3,00 34 56 15,33 191,950 26 93 93 93 565

27 157 KADİR YÜKSEL 5B 7 8 4,33 7 8 4,33 10 5 8,33 4 11 0,33 8 7 5,67 3 12 -1,00 39 51 21,99 186,137 27 95 95 95 576

28 684 HAVİN IRMAK 5B 10 5 8,33 8 7 5,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 4 11 0,33 37 53 19,33 182,737 28 97 97 97 582

29 678 MARYA   DOĞAN 5B 7 8 4,33 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 35 55 16,67 177,297 29 103 103 103 593

30 139 RUMEYSA SÖNMEZ 5B 8 7 5,67 7 8 4,33 7 8 4,33 6 9 3,00 5 10 1,67 4 11 0,33 37 53 19,33 169,083 30 111 111 111 610

31 324 MİRAY SARİBATUR 5B 8 7 5,67 7 8 4,33 8 7 5,67 4 11 0,33 7 8 4,33 1 14 -3,67 35 55 16,66 160,323 31 118 118 118 626

32 1 YAĞMUR KURT 5B 6 9 3,00 7 8 4,33 5 10 1,67 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 32 58 12,66 152,777 32 126 126 126 647

33 60 AHMET AKSOY 5B 9 6 7,00 6 9 3,00 9 6 7,00 3 12 -1,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 33 57 14,00 136,777 33 138 138 138 687

34 100 ALİ DEMİR CAN 5B 6 9 3,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 6 9 3,00 2 11 -1,67 23 65 1,34 130,683 34 141 141 141 693

35 73000 TARIK AYDI 5B 6 9 3,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 4 11 0,33 27 63 5,99 127,923 35 145 145 145 700

36 83 MİRAÇ IRMAK 5B 5 10 1,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 1 14 -3,67 9 6 7,00 23 67 0,67 125,563 36 146 146 146 702

37 39 AZRA KAHRAMAN 5B 5 10 1,67 4 11 0,33 7 8 4,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 26 64 4,67 121,883 37 147 147 147 705

38 46 AHMET EMİR CAN 5B 8 7 5,67 13 2 12,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 31 59 11,34 121,697 38 148 148 148 708

39 0 DALYAN DEGER 5B 4 11 0,33 4 11 0,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 25 65 3,32 101,443 39 156 156 156 736

40 182 MUSTAFA KARAKAYA 5B 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 24 66 1,99 99,937 40 157 157 157 738

41 240 YAHYA AKAN 5B 5 10 1,67 5 10 1,67 8 7 5,67 6 9 3,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 29 61 8,68 95,657 41 159 159 159 742

42 229 KEVSER SARUHAN 5B 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 21 69 -1,99 91,590 42 160 160 160 746

43 167 VEYSEL SARUHAN 5B 4 11 0,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 68 -0,66 87,297 43 161 161 161 748

44 500 EMRE AKKUŞ 5B 3 12 -1,00 5 10 1,67 6 9 3,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 68 -0,66 79,057 44 164 164 164 755

45 0 CİVAN KOÇHAN 5B 5 10 1,67 1 13 -3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 18 71 -5,67 71,617 45 166 166 166 757

46 164 MEHMET ALİ DAĞ 5B 6 9 3,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 0 15 -5,00 18 72 -6,00 59,697 46 170 170 170 763



5B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 5. SINIF LGS 3. DENEME 173 173 173 768

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,14 10 5 8,33 10 5 8,12 7 7 4,41 8 6 5,54 9 6 7,00 53 34 41,54 279,750

Okul Ortalaması 8 7 5,84 8 7 5,81 8 6 6,03 5 9 2,04 5 8 2,66 7 8 4,29 42 45 26,67 210,090

SINIF: 5B

KATILIMLAR
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5C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 5. SINIF LGS 3. DENEME 173 173 173 768

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,14 10 5 8,33 10 5 8,12 7 7 4,41 8 6 5,54 9 6 7,00 53 34 41,54 279,750

Okul Ortalaması 8 7 5,84 8 7 5,81 8 6 6,03 5 9 2,04 5 8 2,66 7 8 4,29 42 45 26,67 210,090

SINIF: 5C

KATILIMLAR

1 71 YİĞİT KAPLAN 5C 13 2 12,33 15 0 15,00 13 2 12,33 15 0 15,00 12 2 11,33 14 1 13,67 82 7 79,66 437,000 1 1 1 1 65

2 273 AHMET EYÜP TOPAL 5C 14 1 13,67 14 1 13,67 11 4 9,67 7 3 6,00 13 2 12,33 13 2 12,33 72 13 67,67 427,290 2 2 2 2 83

3 420 YAKUP DİLEN 5C 14 1 13,67 11 1 10,67 11 1 10,67 5 1 4,67 13 1 12,67 12 3 11,00 66 8 63,35 415,883 3 3 3 3 110

4 326 HEVİ EMEN 5C 13 2 12,33 12 3 11,00 12 2 11,33 7 7 4,67 12 3 11,00 14 1 13,67 70 18 64,00 413,467 4 4 4 4 118

5 308 BARIŞ YILMAZ 5C 13 2 12,33 14 1 13,67 12 3 11,00 9 3 8,00 10 4 8,67 13 2 12,33 71 15 66,00 390,540 5 10 10 10 166

6 479 MUSAB TEKİN 5C 10 5 8,33 9 6 7,00 11 4 9,67 8 6 6,00 10 4 8,67 12 3 11,00 60 28 50,67 341,620 6 14 14 14 266

7 389 REYYAN KARADENİ Z 5C 9 6 7,00 11 4 9,67 13 2 12,33 8 6 6,00 8 5 6,33 13 2 12,33 62 25 53,66 328,430 7 22 22 22 292

8 349 NURBANU ASLAN 5C 11 4 9,67 12 2 11,33 13 2 12,33 7 8 4,33 9 4 7,67 10 5 8,33 62 25 53,66 327,597 8 23 23 23 296

9 412 BURAZ YILMAZ 5C 11 4 9,67 13 2 12,33 12 3 11,00 7 8 4,33 9 6 7,00 10 5 8,33 62 28 52,66 321,430 9 25 25 25 305

10 658 REYHAN GÜZEL 5C 12 3 11,00 11 4 9,67 13 2 12,33 7 7 4,67 11 2 10,33 54 18 48,00 316,900 10 26 26 26 315

11 283 MUHAMMED KILIÇ 5C 9 6 7,00 10 5 8,33 11 4 9,67 5 10 1,67 7 3 6,00 10 5 8,33 52 33 41,00 284,813 11 36 36 36 367

12 524 VİYAN DEMİRCAN 5C 12 3 11,00 9 5 7,33 10 4 8,67 6 9 3,00 3 5 1,33 11 4 9,67 51 30 41,00 279,930 12 39 39 39 380

13 386 SABRİ ÖZDEMİR 5C 10 5 8,33 10 5 8,33 9 6 7,00 7 8 4,33 6 9 3,00 11 4 9,67 53 37 40,66 278,057 13 40 40 40 384

14 186 ZEYNEP AKAN 5C 11 4 9,67 8 7 5,67 10 5 8,33 7 7 4,67 8 6 6,00 7 8 4,33 51 37 38,67 272,180 14 46 46 46 398

15 499 EZEL KILIÇ 5C 9 6 7,00 9 6 7,00 9 6 7,00 8 7 5,67 7 8 4,33 10 5 8,33 52 38 39,33 271,230 15 48 48 48 401

16 354 ENES ERTAŞ 5C 11 4 9,67 6 7 3,67 8 7 5,67 5 10 1,67 9 6 7,00 5 10 1,67 44 44 29,35 251,350 16 53 53 53 428

17 305 ALİ HAMZA VURAL 5C 9 6 7,00 7 7 4,67 11 2 10,33 2 13 -2,33 8 6 6,00 6 9 3,00 43 43 28,67 235,593 17 59 59 59 460

18 178 MELİH GÖKALP 5C 5 9 2,00 8 7 5,67 10 5 8,33 2 13 -2,33 7 8 4,33 9 6 7,00 41 48 25,00 216,553 18 71 71 71 508

19 330 HACER ATAN 5C 12 3 11,00 6 9 3,00 13 2 12,33 6 9 3,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 46 44 31,33 213,737 19 72 72 72 514

20 238 RUKEN OZAN 5C 10 5 8,33 11 4 9,67 10 5 8,33 3 12 -1,00 3 10 -0,33 7 8 4,33 44 44 29,33 204,397 20 86 86 86 540

21 651 MEHMETSELİMSELÇ* 5C 9 5 7,33 10 3 9,00 6 8 3,33 3 12 -1,00 5 9 2,00 6 8 3,33 39 45 23,99 204,327 21 87 87 87 542

22 552 NEDİYAR AYDOĞAN 5C 6 9 3,00 9 6 7,00 11 4 9,67 6 9 3,00 6 7 3,67 6 9 3,00 44 44 29,34 198,103 22 90 90 90 553

23 483 KANDİL DİLAN ÖNER 5C 8 5 6,33 6 5 4,33 9 3 8,00 6 6 4,00 29 19 22,66 186,177 23 94 94 94 575

24 331 İARAHİM KILINÇ 5C 5 9 2,00 7 7 4,67 5 6 3,00 3 8 0,33 6 4 4,67 4 8 1,33 30 42 16,00 173,657 24 106 106 106 598

25 227 BARA NARSLN 5C 5 10 1,67 4 11 0,33 7 8 4,33 6 9 3,00 6 7 3,67 5 7 2,67 33 52 15,67 172,717 25 108 108 108 600

26 411 ABDÜLMECİT KÖME Çİ 5C 7 8 4,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 5 10 1,67 5 10 1,67 6 9 3,00 29 61 8,67 165,750 26 115 115 115 618

27 285 ABDURRAHMAN CAKIRGÖZ5C 7 8 4,33 6 9 3,00 8 7 5,67 7 8 4,33 4 10 0,67 5 10 1,67 37 52 19,67 163,200 27 116 116 116 622

28 345 İSLAM ACAR 5C 8 7 5,67 5 10 1,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 31 59 11,34 160,443 28 117 117 117 625

29 660 ASMİN YILMAZ 5C 7 7 4,67 3 10 -0,33 6 7 3,67 6 9 3,00 4 10 0,67 4 9 1,00 30 52 12,68 152,277 29 129 129 129 650

30 530 YUSUF EREN AYDOĞAN5C 5 10 1,67 7 7 4,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 4 11 0,33 2 11 -1,67 26 61 5,67 108,283 30 150 150 150 723

31 453 MELİK UMUT ULUÇ 5C 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 21 69 -2,00 97,070 31 158 158 158 741

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 5. SINIF LGS 3. DENEME 173 173 173 768

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,14 10 5 8,33 10 5 8,12 7 7 4,41 8 6 5,54 9 6 7,00 53 34 41,54 279,750

Okul Ortalaması 8 7 5,84 8 7 5,81 8 6 6,03 5 9 2,04 5 8 2,66 7 8 4,29 42 45 26,67 210,090

SINIF: 5D

KATILIMLAR

1 671 M MUAZ AYDIN 5D 11 4 9,67 12 3 11,00 13 2 12,33 1 1 0,67 9 3 8,00 12 3 11,00 58 16 52,67 344,867 1 11 11 11 258

2 435 DALYA KALKAN 5D 10 5 8,33 11 3 10,00 12 3 11,00 8 6 6,00 4 9 1,00 13 2 12,33 58 28 48,66 289,310 2 31 31 31 361

3 647 YUNUS EMRE TUSUN 5D 9 1 8,67 7 2 6,33 9 2 8,33 6 2 5,33 9 0 9,00 40 7 37,66 288,750 3 33 33 33 363

4 458 ELANUR  BAKİ 5D 11 4 9,67 8 7 5,67 7 8 4,33 7 8 4,33 7 7 4,67 9 6 7,00 49 40 35,67 275,413 4 42 42 42 390

5 447 ZEYNEP DEMİRKAYA 5D 13 2 12,33 13 2 12,33 10 5 8,33 7 8 4,33 10 5 8,33 53 22 45,65 274,620 5 44 44 44 394

6 513 REYYAN ŞEYHİ 5D 9 4 7,67 8 6 6,00 9 4 7,67 1 1 0,67 5 6 3,00 11 3 10,00 43 24 35,01 268,863 6 49 49 49 404

7 216 ÖZGÜR KARAALP 5D 10 5 8,33 13 2 12,33 9 6 7,00 4 7 1,67 3 4 1,67 9 6 7,00 48 30 38,00 247,403 7 54 54 54 435

8 487 NAZLICAN KARAHAN 5D 8 6 6,00 11 4 9,67 10 3 9,00 7 6 5,00 5 6 3,00 7 6 5,00 48 31 37,67 232,440 8 60 60 60 470

9 497 FIRAT GÖKTAŞ 5D 10 5 8,33 9 6 7,00 12 3 11,00 9 5 7,33 6 6 4,00 46 25 37,66 221,720 9 64 64 64 496

10 434 TAHA YILDIRIM 5D 12 3 11,00 9 6 7,00 13 2 12,33 5 10 1,67 1 14 -3,67 9 6 7,00 49 41 35,33 217,883 10 69 69 69 505

11 492 MUSTAFA KOÇ 5D 11 4 9,67 12 3 11,00 8 7 5,67 10 5 8,33 2 13 -2,33 8 7 5,67 51 39 38,01 217,497 11 70 70 70 507

12 357 MUSTAFA  ERTAŞ 5D 7 4 5,67 10 5 8,33 6 8 3,33 1 1 0,67 6 6 4,00 6 8 3,33 36 32 25,33 212,390 12 74 74 74 517

13 44 MELİSA DEMİR 5D 9 6 7,00 12 3 11,00 11 3 10,00 5 9 2,00 4 10 0,67 7 8 4,33 48 39 35,00 212,063 13 76 76 76 520

14 327 NİLIRAZ   ARAZ 5D 11 4 9,67 13 2 12,33 10 5 8,33 7 7 4,67 1 13 -3,33 8 7 5,67 50 38 37,34 208,113 14 79 79 79 529

15 322 HAZAL ÖZTÜRK 5D 6 9 3,00 11 4 9,67 10 5 8,33 0 15 -5,00 3 9 0,00 11 4 9,67 41 46 25,67 206,073 15 83 83 83 533

16 563 ELANUR SARUHAN 5D 6 9 3,00 5 10 1,67 10 5 8,33 4 11 0,33 6 9 3,00 8 7 5,67 39 51 22,00 200,497 16 88 88 88 547

17 298 NEHİRNAZ DOĞRU 5D 9 6 7,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 3 11 -0,67 3 9 0,00 8 7 5,67 29 57 10,00 185,373 17 96 96 96 579

18 495 HELİN BAŞ 5D 7 8 4,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 4 11 0,33 8 7 5,67 33 57 14,00 178,870 18 101 101 101 590

19 503 ELVİN KILINÇASLAN 5D 7 7 4,67 6 8 3,33 8 7 5,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 35 53 17,34 173,513 19 107 107 107 599

20 743 HAMZA BAHURŞAH 5D 7 8 4,33 7 8 4,33 8 6 6,00 5 9 2,00 5 10 1,67 32 41 18,33 170,743 20 109 109 109 604

21 379 FAHREDDİ  SÜER 5D 6 9 3,00 6 9 3,00 6 9 3,00 1 1 0,67 1 2 0,33 6 9 3,00 26 39 13,00 153,157 21 125 125 125 646

22 21 VİYAN AKKURT 5D 7 8 4,33 5 10 1,67 5 10 1,67 3 11 -0,67 7 8 4,33 2 13 -2,33 29 60 9,00 152,290 22 128 128 128 649

23 231 HELEN BİLEK 5D 8 7 5,67 2 12 -2,00 9 6 7,00 2 12 -2,00 5 10 1,67 26 47 10,34 137,980 23 136 136 136 683

24 639 SEMİR DEMİR 5D 8 5 6,33 5 9 2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 25 62 4,34 106,917 24 152 152 152 727

25 6643 MUHAMMED TURKAY 5D 5 10 1,67 4 11 0,33 1 12 -3,00 1 2 0,33 3 12 -1,00 14 47 -1,67 103,443 25 154 154 154 730

26 505 ASMİN ÇİMEN 5D 4 8 1,33 3 8 0,33 9 5 7,33 9 6 7,00 2 13 -2,33 1 11 -2,67 28 51 10,99 86,937 26 162 162 162 749

27 727 HASAN ERMİŞ 5D 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 0 12 -4,00 3 11 -0,67 20 51 3,00 85,093 27 163 163 163 751
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5E SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 5. SINIF LGS 3. DENEME 173 173 173 768

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,14 10 5 8,33 10 5 8,12 7 7 4,41 8 6 5,54 9 6 7,00 53 34 41,54 279,750

Okul Ortalaması 8 7 5,84 8 7 5,81 8 6 6,03 5 9 2,04 5 8 2,66 7 8 4,29 42 45 26,67 210,090

SINIF: 5E

KATILIMLAR

1 510 KEM İN TOKAN 5E 12 3 11,00 12 0 12,00 11 3 10,00 7 4 5,67 12 1 11,67 13 1 12,67 67 12 63,01 404,093 1 5 5 5 141

2 539 GÜLALA ÖZGÜN 5E 11 4 9,67 13 2 12,33 10 5 8,33 11 2 10,33 13 1 12,67 12 3 11,00 70 17 64,33 396,693 2 9 9 9 155

3 113 BÜŞRA KILIÇ 5E 11 4 9,67 10 4 8,67 10 5 8,33 8 7 5,67 12 2 11,33 9 6 7,00 60 28 50,67 344,027 3 12 12 12 261

4 666 BERFİN DEMİRCAN 5E 11 4 9,67 12 3 11,00 11 4 9,67 9 6 7,00 9 6 7,00 12 3 11,00 64 26 55,34 342,057 4 13 13 13 265

5 591 HİRANUR DEMİRCAN 5E 12 3 11,00 11 3 10,00 12 3 11,00 6 5 4,33 6 6 4,00 14 1 13,67 61 21 54,00 341,020 5 15 15 15 268

6 555 MUHAMMED KIZIL 5E 13 2 12,33 13 2 12,33 11 4 9,67 7 7 4,67 10 5 8,33 9 6 7,00 63 26 54,33 339,877 6 16 16 16 269

7 608 CİHAN EZĞİ ÖNER 5E 9 5 7,33 13 2 12,33 13 2 12,33 9 4 7,67 8 5 6,33 10 4 8,67 62 22 54,66 308,787 7 27 27 27 326

8 578 NEVA AYDOĞAN 5E 11 4 9,67 9 5 7,33 9 6 7,00 9 2 8,33 7 7 4,67 10 5 8,33 55 29 45,33 296,080 8 30 30 30 350

9 407 EZGİ B OĞLU 5E 9 6 7,00 12 2 11,33 12 3 11,00 5 8 2,33 7 7 4,67 11 4 9,67 56 30 46,00 289,120 9 32 32 32 362

10 423 HİRANUR KILINÇ 5E 12 3 11,00 11 4 9,67 13 2 12,33 5 8 2,33 7 7 4,67 8 7 5,67 56 31 45,67 285,307 10 35 35 35 366

11 548 HALİL İBRAHİM OKTAY 5E 10 5 8,33 13 2 12,33 11 4 9,67 5 6 3,00 4 8 1,33 12 2 11,33 55 27 45,99 281,793 11 38 38 38 377

12 529 AZRA BETÜL YILMAZ 5E 12 3 11,00 11 3 10,00 12 3 11,00 4 11 0,33 3 10 -0,33 5 9 2,00 47 39 34,00 209,983 12 78 78 78 525

13 616 ENES KÖSEN 5E 8 7 5,67 9 6 7,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 8 7 5,67 40 50 23,34 206,497 13 82 82 82 532

14 661 FETTAH AYDIN 5E 6 8 3,33 8 7 5,67 5 9 2,00 4 10 0,67 7 8 4,33 5 10 1,67 35 52 17,67 182,630 14 98 98 98 584

15 585 FATİME CENGİZ 5E 8 5 6,33 6 8 3,33 11 3 10,00 9 5 7,33 5 10 1,67 39 31 28,66 182,380 15 99 99 99 585

16 517 HAVİN EFLAL TURGUT 5E 7 8 4,33 12 3 11,00 12 3 11,00 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 45 45 29,99 180,190 16 100 100 100 587

17 558 HATİP FERAT TAŞİN 5E 7 8 4,33 9 6 7,00 2 12 -2,00 6 9 3,00 4 11 0,33 7 7 4,67 35 53 17,33 176,953 17 104 104 104 594

18 504 İREMNUR ÖZKAN 5E 8 7 5,67 8 7 5,67 8 7 5,67 5 10 1,67 5 10 1,67 4 11 0,33 38 52 20,68 170,297 18 110 110 110 606

19 681 MUSTAFA KILIÇ 5E 6 9 3,00 7 8 4,33 7 8 4,33 2 13 -2,33 8 7 5,67 3 12 -1,00 33 57 14,00 168,963 19 112 112 112 611

20 477 MERT  KILINÇ 5E 4 11 0,33 5 9 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 9 6 7,00 28 61 7,66 157,257 20 121 121 121 636

21 5690 RUMET AKÜ RK 5E 8 7 5,67 10 5 8,33 6 3 5,00 2 5 0,33 3 11 -0,67 4 9 1,00 33 40 19,66 155,327 21 122 122 122 639

22 811 CEBRAİL SARUHAN 5E 7 8 4,33 4 11 0,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 6 9 3,00 29 61 8,66 154,950 22 124 124 124 642

23 360 LİNAŞ AHİN 5E 7 7 4,67 5 9 2,00 7 7 4,67 4 11 0,33 4 10 0,67 4 9 1,00 31 53 13,34 152,420 23 127 127 127 648

24 180 HİRANU  ÖZKAN 5E 6 9 3,00 4 11 0,33 6 9 3,00 6 9 3,00 4 11 0,33 5 10 1,67 31 59 11,33 143,297 24 131 131 131 669

25 550 DOĞAN KARAASLAN 5E 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 0 15 -5,00 5 9 2,00 6 9 3,00 23 66 1,00 143,080 25 132 132 132 670

26 244 HALE IRMAK 5E 5 10 1,67 7 8 4,33 8 7 5,67 6 9 3,00 4 11 0,33 5 10 1,67 35 55 16,67 142,243 26 133 133 133 672

27 582 FURKA  BOĞLU 5E 3 9 0,00 5 9 2,00 5 7 2,67 1 8 -1,67 4 6 2,00 5 8 2,33 23 47 7,33 137,980 27 136 136 136 683

28 0 MEHMET BAĞI 5E 5 10 1,67 6 8 3,33 8 7 5,67 6 9 3,00 2 12 -2,00 6 9 3,00 33 55 14,67 130,507 28 142 142 142 694

29 241 YASEMİN TURAN 5E 5 10 1,67 3 11 -0,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 25 64 3,67 107,163 29 151 151 151 726

30 652 YUNUS EMR  RT AŞ 5E 4 11 0,33 7 8 4,33 7 8 4,33 4 10 0,67 3 12 -1,00 0 15 -5,00 25 64 3,66 66,970 30 167 167 167 759

31 566 MUSTAFA TURĞAY 5E 3 12 -1,00 1 14 -3,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 3 11 -0,67 17 72 -7,00 64,977 31 169 169 169 761

32 546 RAMAZAN AKAN 5E 3 12 -1,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 2 13 -2,33 16 74 -8,66 41,510 32 173 173 173 767
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