
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 6. SINIF LGS 3.DENEME 152 152 152 816

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 6,95 9 5 7,81 8 6 6,20 7 7 4,19 9 5 6,92 9 5 7,12 51 34 39,19 281,660

Okul Ortalaması 7 7 4,66 8 7 5,79 7 8 4,55 5 9 1,51 7 7 4,67 8 7 5,30 41 45 26,48 225,690

KATILIMLAR

1 260 MUHAMMED YILDIZ 6B 12 1 11,67 14 1 13,67 14 0 14,00 13 0 13,00 15 0 15,00 14 1 13,67 82 3 81,01 462,240 1 1 1 1 6

2 124 ASMİN OKTAY 6A 15 0 15,00 13 1 12,67 14 1 13,67 9 4 7,67 12 1 11,67 12 2 11,33 75 9 72,01 428,503 1 2 2 2 66

3 133 TÜRKAN DAYAN 6A 10 5 8,33 13 1 12,67 12 3 11,00 7 4 5,67 15 0 15,00 14 1 13,67 71 14 66,34 425,070 2 3 3 3 76

4 117 ZEHRA ALTUNKAYNAK 6A 14 1 13,67 12 3 11,00 9 6 7,00 9 4 7,67 14 1 13,67 11 4 9,67 69 19 62,68 415,217 3 4 4 4 101

5 183 TUANA KAYA 6A 15 0 15,00 13 2 12,33 14 1 13,67 9 4 7,67 9 1 8,67 12 1 11,67 72 9 69,01 404,227 4 5 5 5 129

6 911 ZAHİD ADAN 6A 11 4 9,67 15 0 15,00 12 3 11,00 9 6 7,00 12 3 11,00 14 1 13,67 73 17 67,34 403,470 5 6 6 6 134

7 441 CEMİL ZANUR 6D 9 5 7,33 12 3 11,00 12 3 11,00 10 5 8,33 13 2 12,33 14 1 13,67 70 19 63,66 396,767 1 7 7 7 148

8 460 DİLAN SERTKAYA 6D 11 4 9,67 13 1 12,67 11 4 9,67 8 4 6,67 12 1 11,67 12 2 11,33 67 16 61,68 387,097 2 8 8 8 184

9 730 ECRİN DURAK 6A 11 4 9,67 11 4 9,67 11 4 9,67 6 9 3,00 13 2 12,33 12 3 11,00 64 26 55,34 381,657 6 9 9 9 190

10 493 MELİK ALGÜN 6A 10 5 8,33 11 4 9,67 9 6 7,00 7 8 4,33 12 3 11,00 14 1 13,67 63 27 54,00 379,897 7 10 10 10 196

11 363 KADİR ÖZKAN 6A 10 5 8,33 13 2 12,33 8 7 5,67 6 5 4,33 12 2 11,33 13 2 12,33 62 23 54,32 374,547 8 11 11 11 212

12 0 YUSUF TURGUT 6B 10 5 8,33 11 4 9,67 9 6 7,00 10 2 9,33 12 1 11,67 12 3 11,00 64 21 57,00 372,910 2 12 12 12 219

13 381 MAHMUT TİMUR 6B 10 5 8,33 12 3 11,00 11 4 9,67 9 5 7,33 12 2 11,33 12 3 11,00 66 22 58,66 371,753 3 13 13 13 222

14 235 KEREM YILDIZ 6B 11 3 10,00 12 1 11,67 9 4 7,67 7 3 6,00 10 1 9,67 12 1 11,67 61 13 56,68 369,820 4 14 14 14 230

15 1295 SAMET KURT 6A 8 7 5,67 11 4 9,67 10 5 8,33 6 9 3,00 15 0 15,00 11 4 9,67 61 29 51,34 367,017 9 15 15 15 231

16 155 NİSANUR YAVUZ 6A 10 5 8,33 10 5 8,33 9 6 7,00 8 7 5,67 13 2 12,33 11 4 9,67 61 29 51,33 361,990 10 16 16 16 238

17 748 NAS KILINÇ 6B 12 3 11,00 9 5 7,33 8 6 6,00 4 8 1,33 12 1 11,67 10 4 8,67 55 27 46,00 357,900 5 17 17 17 245

18 217 TAHSİN OLGAÇ 6D 11 4 9,67 9 6 7,00 7 8 4,33 7 5 5,33 13 2 12,33 9 2 8,33 56 27 46,99 355,797 3 18 18 18 249

19 413 ZEYNEP KARADENİZ 6A 10 5 8,33 12 3 11,00 8 7 5,67 7 5 5,33 11 2 10,33 12 3 11,00 60 25 51,66 355,603 11 19 19 19 251

20 782 MAHMUT İSLAM DURAK6C 9 4 7,67 11 4 9,67 12 2 11,33 9 6 7,00 12 1 11,67 10 4 8,67 63 21 56,01 352,607 1 20 20 20 261

21 462 BÜŞRA AYDOĞDU 6D 7 8 4,33 10 5 8,33 7 8 4,33 8 7 5,67 11 4 9,67 15 0 15,00 58 32 47,33 348,830 4 21 21 21 269

22 141 BERFİN AKBABA 6A 11 4 9,67 15 0 15,00 13 2 12,33 10 5 8,33 11 3 10,00 8 3 7,00 68 17 62,33 348,213 12 22 22 22 271

23 319 HAVİN IRMAK 6B 7 8 4,33 12 3 11,00 12 3 11,00 6 4 4,67 10 2 9,33 14 1 13,67 61 21 54,00 345,240 6 23 23 23 275

24 247 MUHARREM DOLU 6B 8 5 6,33 13 1 12,67 11 2 10,33 6 5 4,33 10 3 9,00 12 1 11,67 60 17 54,33 341,423 7 24 24 24 287

25 570 MEHMET BAVER ECE 6D 9 5 7,33 12 3 11,00 8 7 5,67 4 4 2,67 13 2 12,33 9 5 7,33 55 26 46,33 335,320 5 25 25 25 302

26 338 KÜBRA ÖZBEK 6C 9 5 7,33 9 6 7,00 13 2 12,33 7 7 4,67 12 1 11,67 9 5 7,33 59 26 50,33 335,033 2 26 26 26 304

27 512 BÜNYAMİN ADAN 6A 8 7 5,67 9 6 7,00 6 8 3,33 8 6 6,00 11 4 9,67 12 2 11,33 54 33 43,00 328,013 13 27 27 27 321

28 169 RENGİN TAŞİN 6A 9 6 7,00 12 2 11,33 9 5 7,33 7 3 6,00 12 3 11,00 8 4 6,67 57 23 49,33 323,413 14 28 28 28 333

29 604 DUHA İLİŞ 6E 12 3 11,00 11 4 9,67 10 5 8,33 6 9 3,00 8 7 5,67 11 4 9,67 58 32 47,34 320,443 1 29 29 29 338

30 58 KAYAHAN SAĞLAM 6B 8 6 6,00 9 5 7,33 10 5 8,33 5 8 2,33 12 1 11,67 9 5 7,33 53 30 42,99 318,733 8 30 30 30 344

31 278 NİSA VURAL 6D 12 3 11,00 10 5 8,33 13 2 12,33 5 10 1,67 12 3 11,00 6 9 3,00 58 32 47,33 318,483 6 31 31 31 345

32 122 MUHAMMED ASAN 6A 10 2 9,33 12 1 11,67 8 7 5,67 4 6 2,00 9 2 8,33 9 3 8,00 52 21 45,00 318,300 15 32 32 32 346

33 6 AZRA ALTUNKAYNAK 6A 9 6 7,00 9 6 7,00 10 5 8,33 5 10 1,67 9 6 7,00 12 3 11,00 54 36 42,00 310,443 16 33 33 33 360

34 199 ONURCAN GÜLTEKİN 6A 7 7 4,67 10 5 8,33 7 7 4,67 3 12 -1,00 12 2 11,33 10 4 8,67 49 37 36,67 309,233 17 34 34 34 366

35 572 ASMİN GÜNER 6D 11 3 10,00 10 4 8,67 10 5 8,33 2 13 -2,33 9 5 7,33 9 5 7,33 51 35 39,33 302,217 7 35 35 35 381

36 406 ROJHAN KILINÇ 6C 11 4 9,67 7 8 4,33 9 5 7,33 8 6 6,00 8 6 6,00 10 5 8,33 53 34 41,66 301,263 3 36 36 36 387

37 438 AVZEM AKDAĞ 6C 10 4 8,67 10 4 8,67 11 4 9,67 5 9 2,00 9 4 7,67 8 6 6,00 53 31 42,68 293,967 4 37 37 37 400

38 588 AHME  DEMİR 6D 7 8 4,33 12 3 11,00 13 2 12,33 5 10 1,67 10 5 8,33 10 5 8,33 57 33 45,99 293,803 8 38 38 38 401

39 361 ŞEVAL ABAY 6A 8 7 5,67 11 4 9,67 10 5 8,33 5 8 2,33 10 4 8,67 9 5 7,33 53 33 42,00 292,947 18 39 39 39 403

40 540 DİCLE BULUT 6A 8 4 6,67 12 3 11,00 8 7 5,67 3 7 0,67 9 3 8,00 9 4 7,67 49 28 39,68 292,450 19 40 40 40 405

41 645 FURKAN AYKUT 6C 8 6 6,00 11 3 10,00 4 9 1,00 6 6 4,00 8 5 6,33 11 2 10,33 48 31 37,66 291,573 5 41 41 41 410

42 233 ENES    AYKAL 6B 7 8 4,33 11 4 9,67 7 8 4,33 5 10 1,67 9 6 7,00 12 3 11,00 51 39 38,00 291,390 9 42 42 42 411

43 81 NUJEN AVŞİN ÖNER 6A 10 5 8,33 12 3 11,00 6 8 3,33 5 9 2,00 8 6 6,00 9 2 8,33 50 33 38,99 290,197 20 43 43 43 414

44 405 OZAN IRMAK 6C 9 5 7,33 10 4 8,67 11 4 9,67 7 4 5,67 5 7 2,67 12 2 11,33 54 26 45,34 286,250 6 44 44 44 417

45 350 HİVDA ÇEVİK 6C 10 5 8,33 8 7 5,67 11 4 9,67 3 11 -0,67 10 4 8,67 7 8 4,33 49 39 36,00 280,687 7 45 45 45 428

46 245 BURAK TOPRAK 6B 8 7 5,67 11 4 9,67 8 7 5,67 4 11 0,33 9 3 8,00 8 6 6,00 48 38 35,34 271,260 10 46 46 46 448

47 329 ZEYNEP  OR*Ç 6B 6 9 3,00 10 5 8,33 12 3 11,00 6 8 3,33 11 2 10,33 7 8 4,33 52 35 40,32 270,257 11 47 47 47 449
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48 653 MEHMET ŞAN 6C 6 9 3,00 7 8 4,33 9 6 7,00 5 10 1,67 8 7 5,67 12 3 11,00 47 43 32,67 267,417 8 48 48 48 454

49 488 NAZLICAN KARAKUŞ 6D 9 6 7,00 10 5 8,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 11 4 9,67 44 46 28,66 265,803 9 49 49 49 457

50 427 GÜLÇİN  TEKİN 6B 6 8 3,33 11 3 10,00 6 6 4,00 8 0 8,00 9 6 7,00 40 23 32,33 261,267 12 50 50 50 463

51 404 AYLİN TİMUR 6C 8 7 5,67 12 3 11,00 8 7 5,67 4 11 0,33 7 8 4,33 10 4 8,67 49 40 35,67 260,577 9 51 51 51 465

52 674 MUTA İLİŞ 6C 9 6 7,00 8 6 6,00 9 5 7,33 6 9 3,00 7 8 4,33 9 6 7,00 48 40 34,66 256,647 10 52 52 52 473

53 676 TUANA YAKAK 6B 11 4 9,67 10 5 8,33 8 7 5,67 4 10 0,67 5 9 2,00 9 5 7,33 47 40 33,67 253,967 13 53 53 53 479

54 269 ECRİNŞAHİN 6B 10 3 9,00 5 4 3,67 7 7 4,67 4 7 1,67 10 2 9,33 36 23 28,34 253,887 14 54 54 54 480

55 55 DİLAVER  SAĞLAM 6B 6 8 3,33 11 4 9,67 13 2 12,33 4 11 0,33 10 5 8,33 7 8 4,33 51 38 38,32 253,740 15 55 55 55 481

56 401 SELİM ÖZTÜRK 6B 7 7 4,67 9 6 7,00 8 7 5,67 2 12 -2,00 7 6 5,00 10 5 8,33 43 43 28,67 249,180 16 56 56 56 487

57 609 SAMET ÇEÇEN 6D 9 6 7,00 10 5 8,33 11 4 9,67 5 10 1,67 6 9 3,00 9 6 7,00 50 40 36,67 248,470 10 57 57 57 490

58 638 EMİR ÜLKER 6C 7 8 4,33 13 2 12,33 9 5 7,33 4 11 0,33 8 7 5,67 8 7 5,67 49 40 35,66 244,473 11 58 58 58 497

59 7 HÜSEYİN ASLAN 6B 7 7 4,67 5 10 1,67 7 8 4,33 4 11 0,33 7 7 4,67 10 4 8,67 40 47 24,34 244,150 17 59 59 59 498

60 311 VİYAN BOĞA 6B 6 8 3,33 11 4 9,67 8 7 5,67 4 7 1,67 5 8 2,33 11 2 10,33 45 36 33,00 240,240 18 60 60 60 503

61 0 ENES SARUHAN 6B 9 6 7,00 11 4 9,67 9 6 7,00 5 10 1,67 6 8 3,33 8 7 5,67 48 41 34,34 240,013 19 61 61 61 504

62 659 SİVAN SU ARİ 6B 11 3 10,00 10 3 9,00 2 11 -1,67 6 7 3,67 3 8 0,33 9 5 7,33 41 37 28,66 238,307 20 62 62 62 506

63 432 OZAN FERHAT ULUÇ 6B 7 7 4,67 11 2 10,33 11 4 9,67 2 13 -2,33 5 4 3,67 9 5 7,33 45 35 33,34 238,027 21 63 63 63 507

64 224 EMİR DOLU 6B 8 5 6,33 8 5 6,33 7 7 4,67 3 9 0,00 5 8 2,33 10 5 8,33 41 39 27,99 237,733 22 64 64 64 510

65 119 FURKAN ÖZMEN 6A 6 9 3,00 10 5 8,33 8 7 5,67 4 11 0,33 10 5 8,33 6 9 3,00 44 46 28,66 232,417 21 65 65 65 518

66 415 SEVNUR VURAL 6C 7 8 4,33 9 6 7,00 10 4 8,67 4 11 0,33 6 7 3,67 9 6 7,00 45 42 31,00 231,973 12 66 66 66 520

67 607 ADEM  KK YA 6D 11 3 10,00 9 6 7,00 7 8 4,33 7 8 4,33 9 6 7,00 2 13 -2,33 45 44 30,33 229,927 11 67 67 67 527

68 76 EYLÜL ATLI 6A 8 7 5,67 13 2 12,33 6 9 3,00 3 11 -0,67 8 5 6,33 5 8 2,33 43 42 28,99 227,950 22 68 68 68 531

69 399 NEHİR ALAN 6C 7 8 4,33 8 7 5,67 9 6 7,00 5 10 1,67 6 8 3,33 9 6 7,00 44 45 29,00 227,453 13 69 69 69 533

70 673 BEREKN  KIZIL 6C 11 4 9,67 9 5 7,33 4 10 0,67 5 10 1,67 3 3 2,00 7 8 4,33 39 40 25,67 226,097 14 70 70 70 536

71 568 RAMAZAN SÖNMEZ 6C 5 9 2,00 9 6 7,00 10 5 8,33 3 8 0,33 8 4 6,67 7 7 4,67 42 39 29,00 224,997 15 71 71 71 540

72 549 ŞİLAN ÇELİK 6D 7 8 4,33 7 8 4,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 12 3 11,00 40 50 23,32 222,603 12 72 72 72 543

73 535 ELİF KIZILL 6C 8 7 5,67 8 7 5,67 11 4 9,67 6 9 3,00 7 8 4,33 6 9 3,00 46 44 31,34 220,097 16 73 73 73 547

74 254 KEREMCEM SERTKAYA6C 7 8 4,33 10 5 8,33 6 9 3,00 5 10 1,67 8 7 5,67 6 9 3,00 42 48 26,00 216,723 17 74 74 74 553

75 672 ŞEYMANUR DAĞ 6D 8 6 6,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 5 10 1,67 7 8 4,33 7 8 4,33 35 54 17,00 213,260 13 75 75 75 560

76 844 NUPELDA ÖZKAN 6A 10 5 8,33 11 4 9,67 6 9 3,00 5 10 1,67 7 8 4,33 4 11 0,33 43 47 27,33 213,257 23 76 76 76 561

77 675 ZERGA AYDIN 6C 5 10 1,67 8 7 5,67 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 10 5 8,33 40 50 23,34 212,243 18 77 77 77 563

78 325 SUDE NAZ ŞAHİN 6B 8 6 6,00 5 1 4,67 10 3 9,00 3 0 3,00 5 4 3,67 3 2 2,33 34 16 28,67 209,513 23 78 78 78 566

79 424 ÜMMÜHAN BEŞER 6C 5 10 1,67 8 6 6,00 8 5 6,33 3 6 1,00 8 5 6,33 6 8 3,33 38 40 24,66 207,363 19 79 79 79 572

80 612 NUPEL AYDIN 6C 6 9 3,00 11 4 9,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 8 7 5,67 6 9 3,00 39 51 22,01 204,937 20 80 80 80 576

81 683 Ö FARUK GEZER 6D 4 11 0,33 12 3 11,00 8 7 5,67 1 14 -3,67 9 6 7,00 6 9 3,00 40 50 23,33 200,483 14 81 81 81 587

82 377 NUPELDA AKDAĞ 6B 4 11 0,33 7 8 4,33 4 11 0,33 4 10 0,67 6 6 4,00 9 5 7,33 34 51 16,99 198,653 24 82 82 82 593

83 344 GAMZENUR ÇEÇEN 6D 8 7 5,67 10 5 8,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 7 8 4,33 40 50 23,33 198,123 15 83 83 83 596

84 430 ÖMER FARUK KILINÇ 6A 10 3 9,00 6 9 3,00 5 10 1,67 5 10 1,67 6 6 4,00 3 11 -0,67 35 49 18,67 197,773 24 84 84 84 597

85 352 SKELDA HÜSEYİN 6C 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 12 3 11,00 35 55 16,67 197,403 21 85 85 85 598

86 531 MUHAMMET EFE BOZKUŞ6B 6 9 3,00 8 6 6,00 10 4 8,67 2 12 -2,00 7 6 5,00 5 8 2,33 38 45 23,00 195,407 25 86 86 86 605

87 667 MÜCAHİT TİMUR 6A 7 8 4,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 1 14 -3,67 9 6 7,00 5 10 1,67 28 62 7,33 195,083 25 87 87 87 610

88 502 NEÇİRVAN KIZILÇINARR6D 8 7 5,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 5 10 1,67 8 7 5,67 32 58 12,68 194,750 16 88 88 88 611

89 484 EMİR ALİ KIDIR 6B 7 8 4,33 13 2 12,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 6 9 3,00 41 49 24,66 194,297 26 89 89 89 612

90 620 ENES KÖSEN 6C 5 10 1,67 6 9 3,00 8 7 5,67 5 10 1,67 6 9 3,00 8 7 5,67 38 52 20,68 192,110 22 90 90 90 614

91 37 ELİF ÖZCAN 6A 7 8 4,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 4 11 0,33 6 9 3,00 7 7 4,67 32 57 13,00 191,150 26 91 91 91 617

92 168 RÜMEYSA DOĞAN 6A 8 7 5,67 6 9 3,00 5 10 1,67 8 7 5,67 5 10 1,67 6 9 3,00 38 52 20,68 188,203 27 92 92 92 620

93 279 MİRZA ERKUŞ 6A 6 9 3,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 6 9 3,00 8 7 5,67 29 61 8,68 185,537 28 93 93 93 625

94 24 İBRAHİM ÇITLAK 6D 7 8 4,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 4 11 0,33 32 58 12,66 183,670 17 94 94 94 628
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95 646 ASMİN KIZIL 6B 6 8 3,33 7 8 4,33 8 6 6,00 5 10 1,67 4 11 0,33 8 7 5,67 38 50 21,33 181,730 27 95 95 95 634

96 400 ARJİN AKGÜL 6B 9 6 7,00 5 10 1,67 9 5 7,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 5 10 1,67 35 54 17,01 180,540 28 96 96 96 637

97 611 EMİR KARA 6A 7 8 4,33 9 6 7,00 6 9 3,00 5 10 1,67 5 10 1,67 6 9 3,00 38 52 20,67 179,963 29 97 97 97 638

98 348 HİRANUR ÇR 6C 4 11 0,33 5 10 1,67 8 7 5,67 5 10 1,67 5 10 1,67 9 6 7,00 36 54 18,01 179,897 23 98 98 98 639

99 69 M EMİR SADİOĞLU 6C 7 8 4,33 8 7 5,67 4 11 0,33 7 8 4,33 4 11 0,33 7 8 4,33 37 53 19,32 177,390 24 99 99 99 641

100 85 SAMET GÖKÇEN 6A 4 11 0,33 6 9 3,00 4 11 0,33 4 11 0,33 7 8 4,33 7 8 4,33 32 58 12,65 177,070 30 100 100 100 642

101 511 ROJHAT AYDOĞDU 6D 9 6 7,00 5 10 1,67 7 8 4,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 4 11 0,33 32 58 12,66 177,003 18 101 101 101 644

102 657 İSMAİI RS LAN 6A 5 10 1,67 4 11 0,33 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 7 8 4,33 33 57 14,00 175,923 31 102 102 102 648

103 445 SAMİM TEKİN 6B 7 7 4,67 5 8 2,33 8 7 5,67 6 8 3,33 4 10 0,67 30 40 16,67 174,423 29 103 103 103 650

104 775 HASAN ABLAY 6C 5 10 1,67 12 3 11,00 8 7 5,67 7 8 4,33 5 10 1,67 6 9 3,00 43 47 27,34 173,830 25 104 104 104 652

105 198 HAKTAN DURSUN 6B 4 4 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 5 -0,67 4 4 2,67 5 3 4,00 19 31 8,67 170,187 30 105 105 105 662

106 158 ÖZLEM AKTÜRK 6A 10 5 8,33 7 6 5,00 4 9 1,00 2 8 -0,67 2 9 -1,00 5 8 2,33 30 45 14,99 170,163 32 106 106 106 663

107 829 ŞEYMAGÜL AKKAYA 6C 3 12 -1,00 4 11 0,33 4 11 0,33 4 11 0,33 6 7 3,67 8 7 5,67 29 59 9,33 169,117 26 107 107 107 666

108 618 EBRU GÜR 6D 7 8 4,33 5 10 1,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 5 10 1,67 30 60 10,00 168,510 19 108 108 108 669

109 600 JİYAN COBAN 6C 4 11 0,33 4 11 0,33 1 14 -3,67 4 11 0,33 6 9 3,00 8 7 5,67 27 63 5,99 167,603 27 109 109 109 671

110 514 MUHAMMED 6D 6 7 3,67 6 9 3,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 33 55 14,67 164,957 20 110 110 110 674

111 536 MEHMET ÇİÇEK 6D 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 11 -0,67 6 8 3,33 6 9 3,00 25 63 4,00 157,847 21 111 111 111 684

112 189 BERKEN AKIN 6B 7 8 4,33 2 6 0,00 7 7 4,67 3 10 -0,33 3 7 0,67 5 8 2,33 27 46 11,67 156,830 31 112 112 112 687

113 4 ÖMER FARUK ÇİÇEK 6C 6 8 3,33 4 8 1,33 4 10 0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 6 9 3,00 31 54 12,99 155,943 28 113 113 113 689

114 459 ARİN BAYAT 6D 7 8 4,33 8 7 5,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 4 11 0,33 33 57 14,00 154,630 22 114 114 114 692

115 150 İREMSU YÜCEDAĞ 6A 6 9 3,00 10 5 8,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 7 7 4,67 33 56 14,34 154,537 33 115 115 115 693

116 532 ELA H ALTUN 6D 5 10 1,67 5 10 1,67 8 7 5,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 6 9 3,00 31 59 11,35 153,163 23 116 116 116 696

117 403 İREM  TURGUT 6B 7 8 4,33 6 4 4,67 7 8 4,33 4 10 0,67 1 0 1,00 25 30 15,00 152,553 32 117 117 117 697

118 834 YUSUF EMRE ÇETİN 6A 8 7 5,67 4 11 0,33 3 11 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 5 10 1,67 27 62 6,33 151,207 34 118 118 118 703

119 567 UMUT       UĞUR 6D 4 11 0,33 1 14 -3,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 8 7 5,67 23 67 0,67 150,310 24 119 119 119 705

120 195 NESRİN CENGİZ 6B 6 9 3,00 8 7 5,67 5 10 1,67 0 15 -5,00 6 9 3,00 4 11 0,33 29 61 8,67 150,297 33 120 120 120 706

121 461 SİMAR AKIN 6D 2 13 -2,33 3 11 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 8 7 5,67 5 10 1,67 28 61 7,67 149,723 25 121 121 121 708

122 649 EMRE ALTIĞ 6C 5 10 1,67 9 6 7,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 5 10 1,67 32 58 12,68 146,963 29 122 122 122 711

123 589 ZİLAN  KOÇHAN 6D 5 10 1,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 6 9 3,00 25 65 3,35 144,123 26 123 123 123 715

124 358 ESMANUR ARSLAN 6C 5 10 1,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 27 63 6,00 137,697 30 124 124 124 725

125 593 MEHMET YAMAN 6D 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 4 11 0,33 6 9 3,00 2 12 -2,00 29 60 9,00 137,123 27 125 125 125 726

126 378 SULTAN ÖMEROĞLU 6A 3 12 -1,00 7 7 4,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 6 7 3,67 4 11 0,33 29 58 9,67 135,543 35 126 126 126 728

127 744 ELİF ECRİN AKBAY 6B 4 11 0,33 2 13 -2,33 8 7 5,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 30 60 10,00 133,603 34 127 127 127 730

128 347 ÖMER FARUK SARUHAN6A 7 8 4,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 28 61 7,66 127,437 36 128 128 128 739

129 419 YİĞİTALİ KALHA 6C 4 11 0,33 7 8 4,33 4 11 0,33 5 10 1,67 4 11 0,33 5 10 1,67 29 61 8,66 125,457 31 129 129 129 740

130 668 NİSANURKURT 6B 4 11 0,33 6 9 3,00 7 8 4,33 6 9 3,00 1 14 -3,67 8 7 5,67 32 58 12,66 125,030 35 130 130 130 741

131 818 SENA ALİ 6D 5 10 1,67 9 6 7,00 6 8 3,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 31 58 11,67 123,660 28 131 131 131 743

132 288 MUHAMMED ANDİNÇ 6A 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 6 9 3,00 5 10 1,67 4 11 0,33 26 64 4,66 122,697 37 132 132 132 744

133 172 SERHAT ÇAKMAK 6C 1 12 -3,00 8 5 6,33 3 11 -0,67 3 12 -1,00 4 8 1,33 6 9 3,00 25 57 5,99 119,537 32 133 133 133 750

134 31 NİSANUR AKALAN 6C 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 5 9 2,00 5 9 2,00 22 66 0,01 114,587 33 134 134 134 757

135 587 İBRAHİM ÇETİN 6D 3 12 -1,00 7 8 4,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 11 0,33 26 64 4,67 114,163 29 135 135 135 759

136 234 YAĞMUR ERTAŞ 6C 5 10 1,67 1 14 -3,67 2 13 -2,33 4 9 1,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 20 68 -2,66 112,537 34 136 136 136 762

137 219 ZELİMHAN GÜLER 6B 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 11 0,33 20 70 -3,33 112,110 36 137 137 137 764

138 641 SERKAN  GÖNÜL 6D 6 9 3,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 21 69 -2,01 110,137 30 138 138 138 766

139 132 YASİN TURAN 6D 4 11 0,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 23 67 0,67 109,123 31 139 139 139 767

140 136 CEM KARABOĞA 6A 6 9 3,00 5 10 1,67 3 11 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 24 65 2,33 107,047 38 140 140 140 768

141 115 KADİR KAYMAZ 6A 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 3 11 -0,67 21 68 -1,67 104,790 39 141 141 141 772

                                                3 / 4



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 6. SINIF LGS 3.DENEME 152 152 152 816

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 6,95 9 5 7,81 8 6 6,20 7 7 4,19 9 5 6,92 9 5 7,12 51 34 39,19 281,660

Okul Ortalaması 7 7 4,66 8 7 5,79 7 8 4,55 5 9 1,51 7 7 4,67 8 7 5,30 41 45 26,48 225,690

KATILIMLAR

142 574 BERAT  ARSLAN 6D 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 21 69 -2,00 92,937 32 142 142 142 785

143 519 KAROLİN GÜRKAN 6D 2 13 -2,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 15 60 -5,00 91,627 33 143 143 143 786

144 576 DÜNYA BEŞER 6D 4 11 0,33 1 14 -3,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 71 -4,67 89,990 34 144 144 144 788

145 468 YUSUF ÖZTÖRK 6D 5 10 1,67 6 9 3,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 22 68 -0,66 83,657 35 145 145 145 795

146 469 BARAN YAMAN 6C 4 11 0,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 23 67 0,67 78,683 35 146 146 146 798

147 489 MÜJDE ER 6D 4 11 0,33 7 8 4,33 8 7 5,67 6 9 3,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 29 61 8,66 78,270 36 147 147 147 799

148 626 EMİR RI 6A 1 14 -3,67 5 10 1,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 1 14 -3,67 19 71 -4,67 73,523 40 148 148 148 806

149 110 HARUN ALKAN 6A 3 12 -1,00 4 10 0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 23 66 1,01 72,203 41 149 149 149 807

150 301 TUANA ELA ÇAYIROĞLU6A 4 11 0,33 7 8 4,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 23 67 0,67 69,817 42 150 150 150 809

151 506 SELİM  ÖZÇELİK 6D 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 0 15 -5,00 19 71 -4,67 46,577 37 151 151 151 813

152 5 YUSUF KILINÇ 6A 0 15 -5,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 1 14 -3,67 3 12 -1,00 10 80 -16,67 18,097 43 152 152 152 816
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6A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 6. SINIF LGS 3.DENEME 152 152 152 816

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 6,95 9 5 7,81 8 6 6,20 7 7 4,19 9 5 6,92 9 5 7,12 51 34 39,19 281,660

Okul Ortalaması 7 7 4,66 8 7 5,79 7 8 4,55 5 9 1,51 7 7 4,67 8 7 5,30 41 45 26,48 225,690

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 124 ASMİN OKTAY 6A 15 0 15,00 13 1 12,67 14 1 13,67 9 4 7,67 12 1 11,67 12 2 11,33 75 9 72,01 428,503 1 2 2 2 66

2 133 TÜRKAN DAYAN 6A 10 5 8,33 13 1 12,67 12 3 11,00 7 4 5,67 15 0 15,00 14 1 13,67 71 14 66,34 425,070 2 3 3 3 76

3 117 ZEHRA ALTUNKAYNAK 6A 14 1 13,67 12 3 11,00 9 6 7,00 9 4 7,67 14 1 13,67 11 4 9,67 69 19 62,68 415,217 3 4 4 4 101

4 183 TUANA KAYA 6A 15 0 15,00 13 2 12,33 14 1 13,67 9 4 7,67 9 1 8,67 12 1 11,67 72 9 69,01 404,227 4 5 5 5 129

5 911 ZAHİD ADAN 6A 11 4 9,67 15 0 15,00 12 3 11,00 9 6 7,00 12 3 11,00 14 1 13,67 73 17 67,34 403,470 5 6 6 6 134

6 730 ECRİN DURAK 6A 11 4 9,67 11 4 9,67 11 4 9,67 6 9 3,00 13 2 12,33 12 3 11,00 64 26 55,34 381,657 6 9 9 9 190

7 493 MELİK ALGÜN 6A 10 5 8,33 11 4 9,67 9 6 7,00 7 8 4,33 12 3 11,00 14 1 13,67 63 27 54,00 379,897 7 10 10 10 196

8 363 KADİR ÖZKAN 6A 10 5 8,33 13 2 12,33 8 7 5,67 6 5 4,33 12 2 11,33 13 2 12,33 62 23 54,32 374,547 8 11 11 11 212

9 1295 SAMET KURT 6A 8 7 5,67 11 4 9,67 10 5 8,33 6 9 3,00 15 0 15,00 11 4 9,67 61 29 51,34 367,017 9 15 15 15 231

10 155 NİSANUR YAVUZ 6A 10 5 8,33 10 5 8,33 9 6 7,00 8 7 5,67 13 2 12,33 11 4 9,67 61 29 51,33 361,990 10 16 16 16 238

11 413 ZEYNEP KARADENİZ 6A 10 5 8,33 12 3 11,00 8 7 5,67 7 5 5,33 11 2 10,33 12 3 11,00 60 25 51,66 355,603 11 19 19 19 251

12 141 BERFİN AKBABA 6A 11 4 9,67 15 0 15,00 13 2 12,33 10 5 8,33 11 3 10,00 8 3 7,00 68 17 62,33 348,213 12 22 22 22 271

13 512 BÜNYAMİN ADAN 6A 8 7 5,67 9 6 7,00 6 8 3,33 8 6 6,00 11 4 9,67 12 2 11,33 54 33 43,00 328,013 13 27 27 27 321

14 169 RENGİN TAŞİN 6A 9 6 7,00 12 2 11,33 9 5 7,33 7 3 6,00 12 3 11,00 8 4 6,67 57 23 49,33 323,413 14 28 28 28 333

15 122 MUHAMMED ASAN 6A 10 2 9,33 12 1 11,67 8 7 5,67 4 6 2,00 9 2 8,33 9 3 8,00 52 21 45,00 318,300 15 32 32 32 346

16 6 AZRA ALTUNKAYNAK 6A 9 6 7,00 9 6 7,00 10 5 8,33 5 10 1,67 9 6 7,00 12 3 11,00 54 36 42,00 310,443 16 33 33 33 360

17 199 ONURCAN GÜLTEKİN 6A 7 7 4,67 10 5 8,33 7 7 4,67 3 12 -1,00 12 2 11,33 10 4 8,67 49 37 36,67 309,233 17 34 34 34 366

18 361 ŞEVAL ABAY 6A 8 7 5,67 11 4 9,67 10 5 8,33 5 8 2,33 10 4 8,67 9 5 7,33 53 33 42,00 292,947 18 39 39 39 403

19 540 DİCLE BULUT 6A 8 4 6,67 12 3 11,00 8 7 5,67 3 7 0,67 9 3 8,00 9 4 7,67 49 28 39,68 292,450 19 40 40 40 405

20 81 NUJEN AVŞİN ÖNER 6A 10 5 8,33 12 3 11,00 6 8 3,33 5 9 2,00 8 6 6,00 9 2 8,33 50 33 38,99 290,197 20 43 43 43 414

21 119 FURKAN ÖZMEN 6A 6 9 3,00 10 5 8,33 8 7 5,67 4 11 0,33 10 5 8,33 6 9 3,00 44 46 28,66 232,417 21 65 65 65 518

22 76 EYLÜL ATLI 6A 8 7 5,67 13 2 12,33 6 9 3,00 3 11 -0,67 8 5 6,33 5 8 2,33 43 42 28,99 227,950 22 68 68 68 531

23 844 NUPELDA ÖZKAN 6A 10 5 8,33 11 4 9,67 6 9 3,00 5 10 1,67 7 8 4,33 4 11 0,33 43 47 27,33 213,257 23 76 76 76 561

24 430 ÖMER FARUK KILINÇ 6A 10 3 9,00 6 9 3,00 5 10 1,67 5 10 1,67 6 6 4,00 3 11 -0,67 35 49 18,67 197,773 24 84 84 84 597

25 667 MÜCAHİT TİMUR 6A 7 8 4,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 1 14 -3,67 9 6 7,00 5 10 1,67 28 62 7,33 195,083 25 87 87 87 610

26 37 ELİF ÖZCAN 6A 7 8 4,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 4 11 0,33 6 9 3,00 7 7 4,67 32 57 13,00 191,150 26 91 91 91 617

27 168 RÜMEYSA DOĞAN 6A 8 7 5,67 6 9 3,00 5 10 1,67 8 7 5,67 5 10 1,67 6 9 3,00 38 52 20,68 188,203 27 92 92 92 620

28 279 MİRZA ERKUŞ 6A 6 9 3,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 6 9 3,00 8 7 5,67 29 61 8,68 185,537 28 93 93 93 625

29 611 EMİR KARA 6A 7 8 4,33 9 6 7,00 6 9 3,00 5 10 1,67 5 10 1,67 6 9 3,00 38 52 20,67 179,963 29 97 97 97 638

30 85 SAMET GÖKÇEN 6A 4 11 0,33 6 9 3,00 4 11 0,33 4 11 0,33 7 8 4,33 7 8 4,33 32 58 12,65 177,070 30 100 100 100 642

31 657 İSMAİI RS LAN 6A 5 10 1,67 4 11 0,33 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 7 8 4,33 33 57 14,00 175,923 31 102 102 102 648

32 158 ÖZLEM AKTÜRK 6A 10 5 8,33 7 6 5,00 4 9 1,00 2 8 -0,67 2 9 -1,00 5 8 2,33 30 45 14,99 170,163 32 106 106 106 663

33 150 İREMSU YÜCEDAĞ 6A 6 9 3,00 10 5 8,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 7 7 4,67 33 56 14,34 154,537 33 115 115 115 693

34 834 YUSUF EMRE ÇETİN 6A 8 7 5,67 4 11 0,33 3 11 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 5 10 1,67 27 62 6,33 151,207 34 118 118 118 703

35 378 SULTAN ÖMEROĞLU 6A 3 12 -1,00 7 7 4,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 6 7 3,67 4 11 0,33 29 58 9,67 135,543 35 126 126 126 728

36 347 ÖMER FARUK SARUHAN6A 7 8 4,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 28 61 7,66 127,437 36 128 128 128 739

37 288 MUHAMMED ANDİNÇ 6A 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 6 9 3,00 5 10 1,67 4 11 0,33 26 64 4,66 122,697 37 132 132 132 744

38 136 CEM KARABOĞA 6A 6 9 3,00 5 10 1,67 3 11 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 24 65 2,33 107,047 38 140 140 140 768

39 115 KADİR KAYMAZ 6A 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 3 11 -0,67 21 68 -1,67 104,790 39 141 141 141 772

40 626 EMİR RI 6A 1 14 -3,67 5 10 1,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 1 14 -3,67 19 71 -4,67 73,523 40 148 148 148 806

41 110 HARUN ALKAN 6A 3 12 -1,00 4 10 0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 23 66 1,01 72,203 41 149 149 149 807

42 301 TUANA ELA ÇAYIROĞLU6A 4 11 0,33 7 8 4,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 23 67 0,67 69,817 42 150 150 150 809

43 5 YUSUF KILINÇ 6A 0 15 -5,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 1 14 -3,67 3 12 -1,00 10 80 -16,67 18,097 43 152 152 152 816



6A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 6. SINIF LGS 3.DENEME 152 152 152 816

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 6,95 9 5 7,81 8 6 6,20 7 7 4,19 9 5 6,92 9 5 7,12 51 34 39,19 281,660

Okul Ortalaması 7 7 4,66 8 7 5,79 7 8 4,55 5 9 1,51 7 7 4,67 8 7 5,30 41 45 26,48 225,690

SINIF: 6A

KATILIMLAR
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6B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 6. SINIF LGS 3.DENEME 152 152 152 816

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 6,95 9 5 7,81 8 6 6,20 7 7 4,19 9 5 6,92 9 5 7,12 51 34 39,19 281,660

Okul Ortalaması 7 7 4,66 8 7 5,79 7 8 4,55 5 9 1,51 7 7 4,67 8 7 5,30 41 45 26,48 225,690

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 260 MUHAMMED YILDIZ 6B 12 1 11,67 14 1 13,67 14 0 14,00 13 0 13,00 15 0 15,00 14 1 13,67 82 3 81,01 462,240 1 1 1 1 6

2 0 YUSUF TURGUT 6B 10 5 8,33 11 4 9,67 9 6 7,00 10 2 9,33 12 1 11,67 12 3 11,00 64 21 57,00 372,910 2 12 12 12 219

3 381 MAHMUT TİMUR 6B 10 5 8,33 12 3 11,00 11 4 9,67 9 5 7,33 12 2 11,33 12 3 11,00 66 22 58,66 371,753 3 13 13 13 222

4 235 KEREM YILDIZ 6B 11 3 10,00 12 1 11,67 9 4 7,67 7 3 6,00 10 1 9,67 12 1 11,67 61 13 56,68 369,820 4 14 14 14 230

5 748 NAS KILINÇ 6B 12 3 11,00 9 5 7,33 8 6 6,00 4 8 1,33 12 1 11,67 10 4 8,67 55 27 46,00 357,900 5 17 17 17 245

6 319 HAVİN IRMAK 6B 7 8 4,33 12 3 11,00 12 3 11,00 6 4 4,67 10 2 9,33 14 1 13,67 61 21 54,00 345,240 6 23 23 23 275

7 247 MUHARREM DOLU 6B 8 5 6,33 13 1 12,67 11 2 10,33 6 5 4,33 10 3 9,00 12 1 11,67 60 17 54,33 341,423 7 24 24 24 287

8 58 KAYAHAN SAĞLAM 6B 8 6 6,00 9 5 7,33 10 5 8,33 5 8 2,33 12 1 11,67 9 5 7,33 53 30 42,99 318,733 8 30 30 30 344

9 233 ENES    AYKAL 6B 7 8 4,33 11 4 9,67 7 8 4,33 5 10 1,67 9 6 7,00 12 3 11,00 51 39 38,00 291,390 9 42 42 42 411

10 245 BURAK TOPRAK 6B 8 7 5,67 11 4 9,67 8 7 5,67 4 11 0,33 9 3 8,00 8 6 6,00 48 38 35,34 271,260 10 46 46 46 448

11 329 ZEYNEP  OR*Ç 6B 6 9 3,00 10 5 8,33 12 3 11,00 6 8 3,33 11 2 10,33 7 8 4,33 52 35 40,32 270,257 11 47 47 47 449

12 427 GÜLÇİN  TEKİN 6B 6 8 3,33 11 3 10,00 6 6 4,00 8 0 8,00 9 6 7,00 40 23 32,33 261,267 12 50 50 50 463

13 676 TUANA YAKAK 6B 11 4 9,67 10 5 8,33 8 7 5,67 4 10 0,67 5 9 2,00 9 5 7,33 47 40 33,67 253,967 13 53 53 53 479

14 269 ECRİNŞAHİN 6B 10 3 9,00 5 4 3,67 7 7 4,67 4 7 1,67 10 2 9,33 36 23 28,34 253,887 14 54 54 54 480

15 55 DİLAVER  SAĞLAM 6B 6 8 3,33 11 4 9,67 13 2 12,33 4 11 0,33 10 5 8,33 7 8 4,33 51 38 38,32 253,740 15 55 55 55 481

16 401 SELİM ÖZTÜRK 6B 7 7 4,67 9 6 7,00 8 7 5,67 2 12 -2,00 7 6 5,00 10 5 8,33 43 43 28,67 249,180 16 56 56 56 487

17 7 HÜSEYİN ASLAN 6B 7 7 4,67 5 10 1,67 7 8 4,33 4 11 0,33 7 7 4,67 10 4 8,67 40 47 24,34 244,150 17 59 59 59 498

18 311 VİYAN BOĞA 6B 6 8 3,33 11 4 9,67 8 7 5,67 4 7 1,67 5 8 2,33 11 2 10,33 45 36 33,00 240,240 18 60 60 60 503

19 0 ENES SARUHAN 6B 9 6 7,00 11 4 9,67 9 6 7,00 5 10 1,67 6 8 3,33 8 7 5,67 48 41 34,34 240,013 19 61 61 61 504

20 659 SİVAN SU ARİ 6B 11 3 10,00 10 3 9,00 2 11 -1,67 6 7 3,67 3 8 0,33 9 5 7,33 41 37 28,66 238,307 20 62 62 62 506

21 432 OZAN FERHAT ULUÇ 6B 7 7 4,67 11 2 10,33 11 4 9,67 2 13 -2,33 5 4 3,67 9 5 7,33 45 35 33,34 238,027 21 63 63 63 507

22 224 EMİR DOLU 6B 8 5 6,33 8 5 6,33 7 7 4,67 3 9 0,00 5 8 2,33 10 5 8,33 41 39 27,99 237,733 22 64 64 64 510

23 325 SUDE NAZ ŞAHİN 6B 8 6 6,00 5 1 4,67 10 3 9,00 3 0 3,00 5 4 3,67 3 2 2,33 34 16 28,67 209,513 23 78 78 78 566

24 377 NUPELDA AKDAĞ 6B 4 11 0,33 7 8 4,33 4 11 0,33 4 10 0,67 6 6 4,00 9 5 7,33 34 51 16,99 198,653 24 82 82 82 593

25 531 MUHAMMET EFE BOZKUŞ6B 6 9 3,00 8 6 6,00 10 4 8,67 2 12 -2,00 7 6 5,00 5 8 2,33 38 45 23,00 195,407 25 86 86 86 605

26 484 EMİR ALİ KIDIR 6B 7 8 4,33 13 2 12,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 6 9 3,00 41 49 24,66 194,297 26 89 89 89 612

27 646 ASMİN KIZIL 6B 6 8 3,33 7 8 4,33 8 6 6,00 5 10 1,67 4 11 0,33 8 7 5,67 38 50 21,33 181,730 27 95 95 95 634

28 400 ARJİN AKGÜL 6B 9 6 7,00 5 10 1,67 9 5 7,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 5 10 1,67 35 54 17,01 180,540 28 96 96 96 637

29 445 SAMİM TEKİN 6B 7 7 4,67 5 8 2,33 8 7 5,67 6 8 3,33 4 10 0,67 30 40 16,67 174,423 29 103 103 103 650

30 198 HAKTAN DURSUN 6B 4 4 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 5 -0,67 4 4 2,67 5 3 4,00 19 31 8,67 170,187 30 105 105 105 662

31 189 BERKEN AKIN 6B 7 8 4,33 2 6 0,00 7 7 4,67 3 10 -0,33 3 7 0,67 5 8 2,33 27 46 11,67 156,830 31 112 112 112 687

32 403 İREM  TURGUT 6B 7 8 4,33 6 4 4,67 7 8 4,33 4 10 0,67 1 0 1,00 25 30 15,00 152,553 32 117 117 117 697

33 195 NESRİN CENGİZ 6B 6 9 3,00 8 7 5,67 5 10 1,67 0 15 -5,00 6 9 3,00 4 11 0,33 29 61 8,67 150,297 33 120 120 120 706

34 744 ELİF ECRİN AKBAY 6B 4 11 0,33 2 13 -2,33 8 7 5,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 30 60 10,00 133,603 34 127 127 127 730

35 668 NİSANURKURT 6B 4 11 0,33 6 9 3,00 7 8 4,33 6 9 3,00 1 14 -3,67 8 7 5,67 32 58 12,66 125,030 35 130 130 130 741

36 219 ZELİMHAN GÜLER 6B 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 11 0,33 20 70 -3,33 112,110 36 137 137 137 764
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6C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 6. SINIF LGS 3.DENEME 152 152 152 816

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 6,95 9 5 7,81 8 6 6,20 7 7 4,19 9 5 6,92 9 5 7,12 51 34 39,19 281,660

Okul Ortalaması 7 7 4,66 8 7 5,79 7 8 4,55 5 9 1,51 7 7 4,67 8 7 5,30 41 45 26,48 225,690

SINIF: 6C

KATILIMLAR

1 782 MAHMUT İSLAM DURAK6C 9 4 7,67 11 4 9,67 12 2 11,33 9 6 7,00 12 1 11,67 10 4 8,67 63 21 56,01 352,607 1 20 20 20 261

2 338 KÜBRA ÖZBEK 6C 9 5 7,33 9 6 7,00 13 2 12,33 7 7 4,67 12 1 11,67 9 5 7,33 59 26 50,33 335,033 2 26 26 26 304

3 406 ROJHAN KILINÇ 6C 11 4 9,67 7 8 4,33 9 5 7,33 8 6 6,00 8 6 6,00 10 5 8,33 53 34 41,66 301,263 3 36 36 36 387

4 438 AVZEM AKDAĞ 6C 10 4 8,67 10 4 8,67 11 4 9,67 5 9 2,00 9 4 7,67 8 6 6,00 53 31 42,68 293,967 4 37 37 37 400

5 645 FURKAN AYKUT 6C 8 6 6,00 11 3 10,00 4 9 1,00 6 6 4,00 8 5 6,33 11 2 10,33 48 31 37,66 291,573 5 41 41 41 410

6 405 OZAN IRMAK 6C 9 5 7,33 10 4 8,67 11 4 9,67 7 4 5,67 5 7 2,67 12 2 11,33 54 26 45,34 286,250 6 44 44 44 417

7 350 HİVDA ÇEVİK 6C 10 5 8,33 8 7 5,67 11 4 9,67 3 11 -0,67 10 4 8,67 7 8 4,33 49 39 36,00 280,687 7 45 45 45 428

8 653 MEHMET ŞAN 6C 6 9 3,00 7 8 4,33 9 6 7,00 5 10 1,67 8 7 5,67 12 3 11,00 47 43 32,67 267,417 8 48 48 48 454

9 404 AYLİN TİMUR 6C 8 7 5,67 12 3 11,00 8 7 5,67 4 11 0,33 7 8 4,33 10 4 8,67 49 40 35,67 260,577 9 51 51 51 465

10 674 MUTA İLİŞ 6C 9 6 7,00 8 6 6,00 9 5 7,33 6 9 3,00 7 8 4,33 9 6 7,00 48 40 34,66 256,647 10 52 52 52 473

11 638 EMİR ÜLKER 6C 7 8 4,33 13 2 12,33 9 5 7,33 4 11 0,33 8 7 5,67 8 7 5,67 49 40 35,66 244,473 11 58 58 58 497

12 415 SEVNUR VURAL 6C 7 8 4,33 9 6 7,00 10 4 8,67 4 11 0,33 6 7 3,67 9 6 7,00 45 42 31,00 231,973 12 66 66 66 520

13 399 NEHİR ALAN 6C 7 8 4,33 8 7 5,67 9 6 7,00 5 10 1,67 6 8 3,33 9 6 7,00 44 45 29,00 227,453 13 69 69 69 533

14 673 BEREKN  KIZIL 6C 11 4 9,67 9 5 7,33 4 10 0,67 5 10 1,67 3 3 2,00 7 8 4,33 39 40 25,67 226,097 14 70 70 70 536

15 568 RAMAZAN SÖNMEZ 6C 5 9 2,00 9 6 7,00 10 5 8,33 3 8 0,33 8 4 6,67 7 7 4,67 42 39 29,00 224,997 15 71 71 71 540

16 535 ELİF KIZILL 6C 8 7 5,67 8 7 5,67 11 4 9,67 6 9 3,00 7 8 4,33 6 9 3,00 46 44 31,34 220,097 16 73 73 73 547

17 254 KEREMCEM SERTKAYA6C 7 8 4,33 10 5 8,33 6 9 3,00 5 10 1,67 8 7 5,67 6 9 3,00 42 48 26,00 216,723 17 74 74 74 553

18 675 ZERGA AYDIN 6C 5 10 1,67 8 7 5,67 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 10 5 8,33 40 50 23,34 212,243 18 77 77 77 563

19 424 ÜMMÜHAN BEŞER 6C 5 10 1,67 8 6 6,00 8 5 6,33 3 6 1,00 8 5 6,33 6 8 3,33 38 40 24,66 207,363 19 79 79 79 572

20 612 NUPEL AYDIN 6C 6 9 3,00 11 4 9,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 8 7 5,67 6 9 3,00 39 51 22,01 204,937 20 80 80 80 576

21 352 SKELDA HÜSEYİN 6C 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 12 3 11,00 35 55 16,67 197,403 21 85 85 85 598

22 620 ENES KÖSEN 6C 5 10 1,67 6 9 3,00 8 7 5,67 5 10 1,67 6 9 3,00 8 7 5,67 38 52 20,68 192,110 22 90 90 90 614

23 348 HİRANUR ÇR 6C 4 11 0,33 5 10 1,67 8 7 5,67 5 10 1,67 5 10 1,67 9 6 7,00 36 54 18,01 179,897 23 98 98 98 639

24 69 M EMİR SADİOĞLU 6C 7 8 4,33 8 7 5,67 4 11 0,33 7 8 4,33 4 11 0,33 7 8 4,33 37 53 19,32 177,390 24 99 99 99 641

25 775 HASAN ABLAY 6C 5 10 1,67 12 3 11,00 8 7 5,67 7 8 4,33 5 10 1,67 6 9 3,00 43 47 27,34 173,830 25 104 104 104 652

26 829 ŞEYMAGÜL AKKAYA 6C 3 12 -1,00 4 11 0,33 4 11 0,33 4 11 0,33 6 7 3,67 8 7 5,67 29 59 9,33 169,117 26 107 107 107 666

27 600 JİYAN COBAN 6C 4 11 0,33 4 11 0,33 1 14 -3,67 4 11 0,33 6 9 3,00 8 7 5,67 27 63 5,99 167,603 27 109 109 109 671

28 4 ÖMER FARUK ÇİÇEK 6C 6 8 3,33 4 8 1,33 4 10 0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 6 9 3,00 31 54 12,99 155,943 28 113 113 113 689

29 649 EMRE ALTIĞ 6C 5 10 1,67 9 6 7,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 5 10 1,67 32 58 12,68 146,963 29 122 122 122 711

30 358 ESMANUR ARSLAN 6C 5 10 1,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 27 63 6,00 137,697 30 124 124 124 725

31 419 YİĞİTALİ KALHA 6C 4 11 0,33 7 8 4,33 4 11 0,33 5 10 1,67 4 11 0,33 5 10 1,67 29 61 8,66 125,457 31 129 129 129 740

32 172 SERHAT ÇAKMAK 6C 1 12 -3,00 8 5 6,33 3 11 -0,67 3 12 -1,00 4 8 1,33 6 9 3,00 25 57 5,99 119,537 32 133 133 133 750

33 31 NİSANUR AKALAN 6C 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 5 9 2,00 5 9 2,00 22 66 0,01 114,587 33 134 134 134 757

34 234 YAĞMUR ERTAŞ 6C 5 10 1,67 1 14 -3,67 2 13 -2,33 4 9 1,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 20 68 -2,66 112,537 34 136 136 136 762

35 469 BARAN YAMAN 6C 4 11 0,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 23 67 0,67 78,683 35 146 146 146 798
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6D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 6. SINIF LGS 3.DENEME 152 152 152 816

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 6,95 9 5 7,81 8 6 6,20 7 7 4,19 9 5 6,92 9 5 7,12 51 34 39,19 281,660

Okul Ortalaması 7 7 4,66 8 7 5,79 7 8 4,55 5 9 1,51 7 7 4,67 8 7 5,30 41 45 26,48 225,690

SINIF: 6D

KATILIMLAR

1 441 CEMİL ZANUR 6D 9 5 7,33 12 3 11,00 12 3 11,00 10 5 8,33 13 2 12,33 14 1 13,67 70 19 63,66 396,767 1 7 7 7 148

2 460 DİLAN SERTKAYA 6D 11 4 9,67 13 1 12,67 11 4 9,67 8 4 6,67 12 1 11,67 12 2 11,33 67 16 61,68 387,097 2 8 8 8 184

3 217 TAHSİN OLGAÇ 6D 11 4 9,67 9 6 7,00 7 8 4,33 7 5 5,33 13 2 12,33 9 2 8,33 56 27 46,99 355,797 3 18 18 18 249

4 462 BÜŞRA AYDOĞDU 6D 7 8 4,33 10 5 8,33 7 8 4,33 8 7 5,67 11 4 9,67 15 0 15,00 58 32 47,33 348,830 4 21 21 21 269

5 570 MEHMET BAVER ECE 6D 9 5 7,33 12 3 11,00 8 7 5,67 4 4 2,67 13 2 12,33 9 5 7,33 55 26 46,33 335,320 5 25 25 25 302

6 278 NİSA VURAL 6D 12 3 11,00 10 5 8,33 13 2 12,33 5 10 1,67 12 3 11,00 6 9 3,00 58 32 47,33 318,483 6 31 31 31 345

7 572 ASMİN GÜNER 6D 11 3 10,00 10 4 8,67 10 5 8,33 2 13 -2,33 9 5 7,33 9 5 7,33 51 35 39,33 302,217 7 35 35 35 381

8 588 AHME  DEMİR 6D 7 8 4,33 12 3 11,00 13 2 12,33 5 10 1,67 10 5 8,33 10 5 8,33 57 33 45,99 293,803 8 38 38 38 401

9 488 NAZLICAN KARAKUŞ 6D 9 6 7,00 10 5 8,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 11 4 9,67 44 46 28,66 265,803 9 49 49 49 457

10 609 SAMET ÇEÇEN 6D 9 6 7,00 10 5 8,33 11 4 9,67 5 10 1,67 6 9 3,00 9 6 7,00 50 40 36,67 248,470 10 57 57 57 490

11 607 ADEM  KK YA 6D 11 3 10,00 9 6 7,00 7 8 4,33 7 8 4,33 9 6 7,00 2 13 -2,33 45 44 30,33 229,927 11 67 67 67 527

12 549 ŞİLAN ÇELİK 6D 7 8 4,33 7 8 4,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 12 3 11,00 40 50 23,32 222,603 12 72 72 72 543

13 672 ŞEYMANUR DAĞ 6D 8 6 6,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 5 10 1,67 7 8 4,33 7 8 4,33 35 54 17,00 213,260 13 75 75 75 560

14 683 Ö FARUK GEZER 6D 4 11 0,33 12 3 11,00 8 7 5,67 1 14 -3,67 9 6 7,00 6 9 3,00 40 50 23,33 200,483 14 81 81 81 587

15 344 GAMZENUR ÇEÇEN 6D 8 7 5,67 10 5 8,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 7 8 4,33 40 50 23,33 198,123 15 83 83 83 596

16 502 NEÇİRVAN KIZILÇINARR6D 8 7 5,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 5 10 1,67 8 7 5,67 32 58 12,68 194,750 16 88 88 88 611

17 24 İBRAHİM ÇITLAK 6D 7 8 4,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 4 11 0,33 32 58 12,66 183,670 17 94 94 94 628

18 511 ROJHAT AYDOĞDU 6D 9 6 7,00 5 10 1,67 7 8 4,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 4 11 0,33 32 58 12,66 177,003 18 101 101 101 644

19 618 EBRU GÜR 6D 7 8 4,33 5 10 1,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 5 10 1,67 30 60 10,00 168,510 19 108 108 108 669

20 514 MUHAMMED 6D 6 7 3,67 6 9 3,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 33 55 14,67 164,957 20 110 110 110 674

21 536 MEHMET ÇİÇEK 6D 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 11 -0,67 6 8 3,33 6 9 3,00 25 63 4,00 157,847 21 111 111 111 684

22 459 ARİN BAYAT 6D 7 8 4,33 8 7 5,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 4 11 0,33 33 57 14,00 154,630 22 114 114 114 692

23 532 ELA H ALTUN 6D 5 10 1,67 5 10 1,67 8 7 5,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 6 9 3,00 31 59 11,35 153,163 23 116 116 116 696

24 567 UMUT       UĞUR 6D 4 11 0,33 1 14 -3,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 8 7 5,67 23 67 0,67 150,310 24 119 119 119 705

25 461 SİMAR AKIN 6D 2 13 -2,33 3 11 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 8 7 5,67 5 10 1,67 28 61 7,67 149,723 25 121 121 121 708

26 589 ZİLAN  KOÇHAN 6D 5 10 1,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 6 9 3,00 25 65 3,35 144,123 26 123 123 123 715

27 593 MEHMET YAMAN 6D 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 4 11 0,33 6 9 3,00 2 12 -2,00 29 60 9,00 137,123 27 125 125 125 726

28 818 SENA ALİ 6D 5 10 1,67 9 6 7,00 6 8 3,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 31 58 11,67 123,660 28 131 131 131 743

29 587 İBRAHİM ÇETİN 6D 3 12 -1,00 7 8 4,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 11 0,33 26 64 4,67 114,163 29 135 135 135 759

30 641 SERKAN  GÖNÜL 6D 6 9 3,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 21 69 -2,01 110,137 30 138 138 138 766

31 132 YASİN TURAN 6D 4 11 0,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 23 67 0,67 109,123 31 139 139 139 767

32 574 BERAT  ARSLAN 6D 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 21 69 -2,00 92,937 32 142 142 142 785

33 519 KAROLİN GÜRKAN 6D 2 13 -2,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 15 60 -5,00 91,627 33 143 143 143 786

34 576 DÜNYA BEŞER 6D 4 11 0,33 1 14 -3,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 71 -4,67 89,990 34 144 144 144 788

35 468 YUSUF ÖZTÖRK 6D 5 10 1,67 6 9 3,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 22 68 -0,66 83,657 35 145 145 145 795

36 489 MÜJDE ER 6D 4 11 0,33 7 8 4,33 8 7 5,67 6 9 3,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 29 61 8,66 78,270 36 147 147 147 799

37 506 SELİM  ÖZÇELİK 6D 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 0 15 -5,00 19 71 -4,67 46,577 37 151 151 151 813
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6E SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE KIZILTEPE Ortaokulu 6. SINIF LGS 3.DENEME 152 152 152 816

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 6,95 9 5 7,81 8 6 6,20 7 7 4,19 9 5 6,92 9 5 7,12 51 34 39,19 281,660

Okul Ortalaması 7 7 4,66 8 7 5,79 7 8 4,55 5 9 1,51 7 7 4,67 8 7 5,30 41 45 26,48 225,690

SINIF: 6E

KATILIMLAR

1 604 DUHA İLİŞ 6E 12 3 11,00 11 4 9,67 10 5 8,33 6 9 3,00 8 7 5,67 11 4 9,67 58 32 47,34 320,443 1 29 29 29 338
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